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Objednávka čisIo: 043911 6ISL I 110303
....a‘—. Datum vystavení: 29.07.2015

KONGRESOVÉ CENTRUM Termindodání:

PRAHA
Zakazka REZIE

Odběratel: lČ : 63080249 Dodavatel : AB Faciiity a.s.
Kongresové centrum Praha, a.s. Divize Cleaning
5. května 1640165, Nusle U Trezorky 92112
14000 Praha 4 158 OoPraha 5-Jinonice
č. účtu: KB 650279025710100 IČO : 24172413
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze oddíl 8, vložka 3275

DIČ: CZ63080249
Objednáváme u vás

Počet DPH Cena/MJ bez DPH Celkem bez DPH
Označení a popis dodávky jednotek MJ % CenaíMJ s DPH Celkem s DPH Sleva %

Uklid AB Úklidové práce periodické (AB) v terminu 1-31.8.2016

1,00 KS O 105 031,00 108 031,00 0.00000

Uklid C Úklidové práce periodické (C) v terminu 1.- 31 .8.2016

1,00 KS O 30 428.00 30 428,00 0,00000

Uklid V Úklidové práce periodické (V) v terminu 1 ‚-31.8.2016

1,00 KS O 17 358,00 17 358,00 0,00000

UKLID1 Úklidové práce veřejná Část budovy (akce) v terminu 1 ‚-31.8.2016

1,00 KS 0 122 127,00 122 127,00 0,00000

Celkem CZK 275 944,00

Vystavil Marek Petr Podpis a razítko

fl

Tel.:/Fac261 172531/739539101/261222089

J

Kongresové centrum Praha, as. je povinna ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o regisÚu smluv) uveřejňovat v registru smluv smlouvy,
jestliže výše hodnoty jejich předmětu bez DPH je vyšší než 50.000,- Kč, Práva a povinnosti mezi stranami se řídí Etickým kodeXem a Směrnicí
předcházeni trestné činnosti, které jsou zveřejněny na www.kcp,.

4. 8.2016



Petr Marek

Od: Blažka Miloš <Milos.Blazka@abfacility.com>
Odesláno: 3. srpna 2016 16:25
Komu: marek@kcpcz; Cigáník Pavel
Kopie: Dlabacova Lucie
Předmět RE: objednávka
Přílohy: Objednávka KCP.pdf
Podepsáno: milos.blazka@abfacility.com

Hezký den,
Objednávku akceptujeme a zasíláme podepsanou
Děkuji

Miloš Blažka
Obchodní manažer

AB Facility a.s.
U Trezorky 921/2
15800 Praha S —Jinonice
Mobile +420 725 845 705
E-mail milosblazka@abfacility.com
Www: www.abfacilitycom

From: info
Sent: Tuesday, August 2, 2016 2:04 PM
To: Blažka Miloš
Subject: FW: objednávka

From: Petr Marek fmailto:marek@kcp.cz]
Sent: Tuesday, August 02, 2016 1:03 PM
To: info <info@abfacilitv.com‘
Cc: hana.zarubova@kcp.cz
Subject: objednávka

Dobrý den,

v příloze Vám posíláme naší objednávku č. 0439/16/SL/fl0303 a žádáme o její potvrzeni přijetí včetně
akceptace skutečnosti, že Kongresové centrum Praha, a.s.je povinna ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o
registru smluv) uveřejňovat v registru smluv smlouvy, jestliže výše hodnoty jejich předmětu bez DPH je vyšší než
50.000,- Kč. Předem děkuji.

S pozdravem

Marek Petr

Kongresové centrum Praha, a.s.
5. května 1640/65
Praha4 14021

+420 739 539 101


