From: Eva Josefikova [mailto:josefikova@dpchj.cz]
Sent: Monday, November 26, 2018 12:45 PM

To: asistentka@dpchj.cz

Subject: Objednavka ke zverejnéni

Ahojky,

Posilam objednavku ke zvefejnéni (Armex - nafta)...

Eva Josefikova
Specialista provozu

Dopravni podnik mést Chomutova a Jirkova a. s.
Skolni 999/6, 430 01 Chomutov
Tel.: +420 474 616 170, +420 724 578 003 josefikova@dpchj.cz, www.dpchj.cz

From: Tereza Hruskova [mailto:hruskova@armexoil.com]
Sent: Monday, November 26, 2018 12:34 PM

To: Eva Josefikovd; armexoil.logistika@gmail.com

Cc: Petr Bily; Martina Roubkova

Subject: RE: Objednavka

Dobry den,

dékujeme za Vasi objednavku a timto ji potvrzujeme za ceny platné v den dodavky, tj. 25,90 K&/l bez
DPH.

S pfanim hezkého dne

Bc. Tereza Hruskova
manazer logistiky junior

ARMEX Oil, s.r.o.

sidlo spoleénosti: Manesova 2022/13, 405 02 Décin VI — Letna
dorucovaci adresa: Folknarska 1246/21, 405 02 Dé¢in Il — Nové Mésto
tel.: +420 412 526 542, fax: +420 412 523 515, mob.: +420 725 412 203
www.armexoil.com

From: Eva Josefikova <josefikova@dpchj.cz>
Sent: Monday, November 26, 2018 11:03 AM
To: armexoil.logistika@gmail.com

Cc: Petr Bily <bily@armexoil.com>

Subject: Objedndvka

Dobry den,



V ptiloze Vam posilam objednavku na MN, na stfedu 28.11.2018, 25000L, cena dle nabidky
25,90K¢/L.

Prosim o potvrzeni objednavky.

Dékuji a preji hezky den

Eva Josefikova

Specialista provozu

Dopravni podnik mést Chomutova a Jirkova a. s.
Skolni 999/6, 430 01 Chomutov
Tel.: +420 474 616 170, +420 724 578 003 josefikova@dpchj.cz, www.dpchj.cz

From: ARMEX Automat [mailto:armexautomat@armexoil.com]
Sent: Monday, November 26, 2018 8:42 AM

To: josefikova@dpchj.cz

Subject: ARMEX OQil, s.r.o. - nabidkovy list

Zasilame Vam nas nabidkovy list.

POZOR !

Pripadné objedndvky nezasilejte jako odpovéd na tento e-mail, ale na armexlogistika@armexoil.com

Pfedem dékujeme
ARMEX Qil, s.r.o.



