Fwd: RE: Objednavka stravenek

1z2

Predmét: Fwd: RE: Objednavka stravenek

0Od: Vladimira Roubalikova <roubalikova@knihkm.cz>
Datum: 26.11.2018 9:12

Komu: Silvie Teperova <teperova@knihkm.cz>

-------- Preposlana zprava --------

Predmét: RE: Objednavka stravenek

Datum: Mon, 26 Nov 2018 07:57:28 +0000

0Od: ERCZ Zlin <Zlin-cz@edenred.com>

Komu: roubalikova@knihkm.cz <roubalikova@knihkm.cz>

Dobry den,

Potvrzujeme prijeti Vasi objednavky ve vysSi 2000 ks / 90,- KcC.
Platba na fakturu.

S pozdravem

Kucerova

Renata Kucerova
Asistentka pobocky Z1lin
Tel/ +420 577 430 235
M/  +420 775 724 044
Edenred CZ s.r.o.
Pobocka Zlin

LeSetin II/667

760 01 Zlin

Czech Republic

www.edenred.cz

PRAVNI UPOZORNENI

Tato zprava vcetné jejich priloh je urcena pouze jejimu adresdatovi a mlze obsahovat
divérné informace nebo informace, které jsou predmétem obchodniho tajemstvi. Jakékoli
Sireni, kopirovani nebo zverejnéni této zpravy a jejich priloh neautorizovanym tretim
osobam je zakazano. Pokud jste tuto zpravu obdrzeli omylem, upozornéte na to jejiho
odesilatele a zpravu i jeji prilohy vymazte.

LEGAL NOTICE

This email message, including any attachment(s), is intended only for the named
recipient(s) and may contain confidential information. Any dissemination, distribution,
disclosure, or copying of this information is unauthorized and strictly prohibited. If
you have received this message in error, please advise the sender by reply email, and
delete this message and any attachments.
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Fwd: RE: Objednavka stravenek

----- Original Message-----

From: Vladimira Roubalikova [mailto:roubalikova@knihkm.cz]
Sent: Monday, November 19, 2018 2:19 PM

To: ERCZ Zlin

Subject: Objednavka stravenek

Dobry den,
objedndvam timto 2.000 ks stravenek v hodnoté 90 Kc.Platba fakturou.
Prosim o potvrzeni objednavky.

fakturacni adresa:
Knihovna Kromérizska- prispévkova organizace
Slovanské namésti 3920

767 01 Kromériz

Dékuji a preji hezky den.

Vladimira Roubalikova Knihovna Kromérizska - p.o. roubalikova@knihkm.cz
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