
From: Čejnová Jana  
Sent: Wednesday, November 14, 2018 1:45 PM 
To: 'horsky.vudce@seznam.cz' <horsky.vudce@seznam.cz>; 'peska.pavel@seznam.cz' 
<peska.pavel@seznam.cz> 
Subject: RE: Objednávka ubytování a stravy - lyžařský zájezd GJŠ Přerov 
 
Objednáváme u Vás ubytování s polopenzí pro 51 osob v termínu od 17. do 21. března 2019. 
Platba za 47 osob + 4 osoby zdarma. 
 

Prosíme o potvrzení objednávky a zároveň o uvedení  celkové ceny objednávky  bez 
DPH    +     včetně DPH        (z důvodu zadávání do Registru smluv). 
Fakturační údaje: 
Gymnázium Jakuba Škody 
Komenského 29 
750 11 Přerov 
IČ: 00842966 
Č. účtu:  9330831/0100 
 
Dodavatel : 
Název: Pension Tyrol 
Sídlo: Hochkoenigstrasse 7, Maria Alm 5761, Austria 
IČ:  105/9113 
DIČ: ATU 613551116 
kontaktní osoba: Pavel Peška 
 
Děkujeme za vyřízení objednávky, s pozdravem 
 
Jana Čejnová, sekretariát gymnázia 
Gymnázium Jakuba Škody 
Komenského 29 
750 11  Přerov 
 
 
From: Pavel Peska pens. Tyrol Gemshorn [mailto:horsky.vudce@seznam.cz]  
Sent: Monday, November 19, 2018 10:47 AM 
To: Čejnová Jana <Cejnova@GJS.cz> 
Subject: Potvrzení - Objednávka ubytování a stravy - lyžařský zájezd GJŠ Přerov 
 
Dobrý den, 
na základě Vaší objednávky potvrzuji pobyt pro 51 osob , termín 17.-21.03. 2019,potvrzujeme cenu 
včetně DPH 171.080,- czk, z toho 47 osob platících a 4 osoby včetně šoféra autobusu GRATIS.  
  Na základě této potvrzovací komunikace Vám zašleme zálohovou fakturu se splatností dle Vašich 
požadavků. Jakmile peníze dorazí bude reservace přijatá jako zálohovaná.  
S pozdravem Pavel Peška 

Dodavatel : 

Název: Pension Tyrol 

Sídlo: Hochkoenigstrasse 7, Maria Alm 5761, Austria 

IČ: 105/9113 

DIČ: ATU 61355116 

kontaktní osoba: Pavel Peška 
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