Pro:

Kopie:

Na védomi:

Piedmét: RE: Kardio FN Motol 2730566 pro Stimcare s.r.o.

Od: ) Ctvrtek 08.11.2018 14:30

Dobry den,
potvrzuji objednavku &. 2730566.

Customer Service
STIMCARE s.r.o.
Medkova 1300/96

149 00 Praha 4
Wwww.stimcare.cz

————— Original Message-----

Sent: Thursday, November 8, 2018 2:10 PM

Subject: Kardio FN Motol 2730566 pro Stimcare s.r.o.
Odbératel:

Fakultni nemocnice v Motole

Oddéleni ndkupu SZM FN Motol Objednéavka ¢islo: 2730566
V Uvalu 84 ID : 292243
150 18 Praha 5 - Motol Datum : 08.11.2018

180: 00064-203

DIC: Cz00064203
Stimcare s.r.o.
Novodvorska 994
142 21 Praha 4

Dodejte na adresu:
SZM FN Motol
Komunikaé¢ni uzel -2D
Pfejimka zboZi Po 6:00 aZ 20:00, Ut-Ct 5:00 aZ 20:00, P& 5:00-15:00

~Objedndvame u Vés:
8915/79 Klinika zobrazovacich metod UK 2. LF a FN Motol - angiografické
pracovisteé

Nézev Pocet
1 GORE VIATORR stent hepaticky kryty 1 KS
a 1l Ks N-PT107275 881208 Vyr.c&.:
16235963
( 02.06.2017 )
Celkem: 79 999,75

Dodavany materidl musi byt v souladu se zakony 22/1997 Sb. a 268/2014 Sb.

Cena dodavky se ridi smlouvou nebo posledni cenovou nabidkou.

Faktura musi splnovat vSechny naleZitosti dané zadkonem &.235/2004 Sb. a
musi byt zasléna zaroven se zboZim. Splatnost faktur je 60 dni.

Na dodacim list& i faktufe uvadéjte vidy ¢islo na3i objednavky, jinak zbozi
nemiZe byt pfevzato a faktura vyrizena.



Dodavejte pouze celd baleni.

Z4déme obratem o zaslani akceptace (potvrzeni) této objednéavky.

Objednavky v hodnoté nad 50 000 K¢ bez DPH fakturujte aZ pozverejnéni v
registru smluv ministerstva vnitra CR v souladu s § 6 odst.l zakona 4.
340/20/5 sb, o registru smluv.

Neni-1i dohodnuto jinak, povaZujte objedndvku nevytrizenou do jednoho mé&sice
za zruSenou.

Ostatni ujedndni se ¥idi Obcanskym zakonikem (&.89/2012 Sb.)



