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LCSSZ Lobezská 12. 393 31 Plzeň

OBJEDNÁVKA č. 4400004497

Antonin Drozda

Hřímalého 2707/20

301 00 Plzeň — Jižní předměstí

Adresa příjemce faktury: __

Pracoviště CSSZ Plzeň IC:“ 61759341

Lobezská 12
DIC:

303 81 Plzeň

IČ: 00006963

Bankovní spojení: NOOS—7792631110710 datum objednávky: 05.11.2018

číslo smlouvy:

Vyřizuje:_ dodací lhůta: 14.12.2018
Utvar:

Tel.:

Fax:

E-maíl:

Aurea příjemce zbožílslužby:

OSSZ Domažlice

Msgre. B. Staška 265

344 74 Domažlice

Vaše číslo dodavatele u nás: 529888

Objednávám pro Okresní správu sodálnmo zabezpečení Domažlice, Msgre. B. Staška 265, 344 74
Domažlice opravu zasíťování části budovy včetně výměny hmbwého systému proti holubům.
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Pol. Materiál Označení

Objmnožshn' Jednot. Cena za jednotku vč. DPH Hodnota vč. DPH

00010 oprava zasíťování budovy

1 Sada 347.000,00 347.0%,00

 

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do 347.000,00 Kč vč. DPH,

a no tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípusmou.
Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném
znění.

Objednávka, jejč hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.
Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru
smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.
Dodavatel je povinen uvest, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud
dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako
celek včetně akceptace a všech příloh.

Pokračování na další straně...

 



Antonín Drozda Objednávka I datum

Hřímalého 2707/20 4400004497/ 05.11.2018

301 00 Pízeň - Jižní předměstí

 

POL Materiái Označení

Objmno'Bt-Jf Jednot. Gena za jednotku vč. DPH Hodnota vč. DPH

 

   Požadavek na dodavatele.

 . _ , — š
Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na gg“m“ním neboWm ii " a faktuře uvá—

dějte vždy číslo objednávky. Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude ra vrácena

k doplnění. Zároveň dojde k pmdlouhni doby spiatnosti.

Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzují a zavazuji se objednané plnění \: soušadu s touto objednávkou poskytnout.
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Předmět: FW: FW: objednávka

Přílohy: objednávkapdf

-----Original Message—-——-

From: Antonín Drozda

Sent: Monday, November OS, 2018 3:42 PM

To:—(ČSSZ XP)

Subject: Re: FW: objednávka

Dobrý den,

posílám Vám potvrzenou objednávku ( viz přůoha ).Objednávku č.

4400004497 akceptujeme a zavazujeme se ji plnit.

Děkuji

S pozdravem

Antonín Drozda

Hřímalého 20

301 OD Pizeň




