Trnkova, Jaroslava

Od: BTE - Info.EMEA <info.emea@bio-techne.com>

Odeslano: stfeda 31. fijna 2018 13:53

Komu: David Valik

Kopie: Trnkova, Jaroslava

Pfedmét: RH - ref. ¢islo Z001341, objednavka 291420/18 - Tuto objednéavku budeme
zveFejiiovat v registru smluv - prosim o zaslani potvrzeni pfijeti a akceptace
objednavky

Dobry den pani Trnkova,

Dékujeme Vam za Vasi objedndavku.
Vasi objednavku jsme obdrzeli a byla Gspésné zpracovana pod ref. €islem Z001341.
Momentalné jsou k dispozici nasledujici expiracni doby:

HS170, 11/03/2019

DCLUOO, 08/08/2019
DTHBDO, 27/11/2019
DSA120, 11/04/2019
DVAP10, 20/02/2019

Jen pro Vasi informaci ceny na Vasi objednavce nesedi s cenami v nasem systému, které jsou nizsi,ceny nize jsou
uvedeny bez DPH.
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Requiedqty | Unt | Value | Descripion |
27 00

387.00

Informujte mé prosim, zda mohu objednavku dale zpracovat s dostupnymi expira¢nimi dobami.

From: David Valik

Sent: Wednesday, October 31, 2018 8:41 AM

To: BTE - Orders.EMEA <orders.emea@bio-techne.com>

Subject: FW: objednavka 291420/18 - Tuto objednavku budeme zverejnovat v registru smluv - prosim o zasléni
potvrzeni pfijeti a akceptace objednavky

Dear all
I am sending the order.Please send maximal expiry available.
Best Regards

David

From: Trnkova, Jaroslava [mailto:Trnkova@Ifhk.cuni.cz]
Sent: 31 October 2018 07:09

To: David Valik <David.Valik@bio-techne.com>

Cc: Kinclova, Monika <KinclovaM@ifhk.cuni.cz>




