
From: Routová Tereza  

Sent: Friday, November 25, 2016 9:46 AM 

To: Vavřičková Marie 
Subject: FW:  

 
From: chataslavoj@chataslavoj.cz [mailto:chataslavoj@chataslavoj.cz]  
Sent: Thursday, November 24, 2016 1:35 PM 

To: Routová Tereza 
Subject: RE:  

 
Peníze žákům, se vrací jen v případě skutečně vážných problémů. V případě epidemie je možné 
domluvit náhradní termín konání LVZ. 
 
From: Routová Tereza  
Sent: Thursday, November 24, 2016 10:54 AM 

To: 'chataslavoj@chataslavoj.cz' 
Subject: RE:  

 
Děkujeme souhlasíme s cenou pro 38 žáků naší školy. (1 žák x 5 nocí x 490,-Kč = 2450,-Kč)  
Celkem k úhradě : 93100,-Kč 
Objednávka bude předmětem zveřejnění na registru smluv. 
 
 
From: chataslavoj@chataslavoj.cz [mailto:chataslavoj@chataslavoj.cz]  

Sent: Wednesday, November 23, 2016 4:53 PM 
To: Routová Tereza 

Subject: RE:  

 
Potvrzuji tímto Vaši objednávku a v příloze zasílám fakturu na pobyt s plnou penzí. Originál s razítkem 
a podpisem zašlu následně poštou. S pozdravem Ing. Luboš Bečička. 
 
From: Routová Tereza  

 
Sent: Wednesday, November 23, 2016 4:29 PM 
To: 'chataslavoj@chataslavoj.cz' 

Subject:  

 
Objednávám u vás ubytování a stravu na lyžařský výcvikový zájezd v termínu 8.1. – 13.1.2017 pro 38 
dětí. 
Děkuji za potvrzení  
 
Mgr. Tereza ROUTOVÁ 
2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20,  

příspěvková organizace 
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