Od: Martin Vavra <MVavra@arcdata.cz>

Komu: Richard Kozak <richard.kozak@mu-st.cz>
Datum: 11.10.2018 10:27
Véc: RE: Cenova nabidka ¢. S1801707 - software ArcGIS

Véazeny pane Kozaku,

dékuji za zaslanou objednavku. Kolegyné Vam v brzké dobé zaSlou autoriza¢ni Udaje k software a
fakturu.
Objednavka by se méla vystavit v Rejstfiku smluv. Zprocesujete, prosim, tuto zalezitost?

S pozdravem

Ing. Martin Vavra

ARCDATA PRAHA, s.r.o. | Hybernska 24, 110 00 Praha 1 | IC: 14889749 | DIC: CZ14889749 | Oficialni
distributor Esri

T: +420 224 190 549 | M: +420 733 538 885| F: +420 224 190 567 | E:
martin.vavra@arcdata.cz|www.arcdata.cz

----- Original Message-----

From: Richard Kozak <richard.kozak@mu-st.cz>

Sent: Wednesday, October 10, 2018 5:30 PM

To: Martin Vavra <MVavra@arcdata.cz>

Subject: Re: Cenova nabidka €. S1801707 - software ArcGIS

Dobry den,

objednavam sw dle nabidky ¢. S1801707.
Dékuiji.

S pozdravem R.Kozak

Ing. Richard Kozak
informatik
odbor informatiky a provozu

Méstsky ufad Strakonice
Velké namésti 2

386 01 Strakonice

ID DS: 4gpbfnq
www.strakonice.eu
richard.kozak@mu-st.cz
tel.: 383 700 370

mobil: 724 351 322

>>> Martin Vavra <mvavra@arcdata.cz> 8.10.2018 15:29 >>>
Vézeny pane inZenyre,
na zakladé naseho rozhovoru Vam v pfiloze zasildm aktualizovanou cenovou nabidku ¢. S1801707, ve



které je uvedena cena 2 licenci ArcGIS Desktop Basic single use.

Soucasti nabidky jsou Obchodni podminky dodani licence, Technické podminky maintenance a Licenéni
smlouva.

V pfipadé VaSeho zajmu nam, prosim, zaSlete e-mailem akceptaci nabidky s odkazem na jeji €islo.
Pokud budete potfebovat doplfujici informace, kontaktujte mé prosim.

S pranim pfijemného dne

Martin Vavra | obchodni oddéleni

ARCDATA PRAHA, s.r.o. | Hybernska 24, 110 00 Praha 1 | IC: 14889749 |

DIC: CZ14889749 | Oficialni distributor Esri
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