Od:

Komu: Kotherovéa Tereza

Predmet: RE: objednavka 2016/H/1778
Datum: 21. listopadu 2016 8:25:22
Prilohy: image002.png

Zalohova faktura.pdf

Dobry den,

Potvrzuji prijeti Vasi objednavky, v priloze zasildm zalohovou fakturu, po jeji Uhrade probehne expedice.

Hezky den.

S pozdravem

Asistentka, administrativa, objedndvky a poptdvky
Reklamacni a servisni oddeleni

Email: info@weltservis.cz

WELT SERVIS spol. sr.o. | Trebovickd 5046 /59, 722 00 Ostrava — Trebovice | www.weltservis.cz

Mlyslete na prirodu... Skutecne potrebujete vytisknout tento e-mail?

From: Kotherova Tereza [mailto:Tereza.Kotherova@sukl.cz]

Sent: Monday, November 21, 2016 7:31 AM
To: Welt Servis spol. s r.o_
Subject: RE: objednavka 2016/H/1778

Zasilam.

S pozdravem

Ing. Tereza Kotherova
reditelka provozniho odboru

STATNI USTAV
PRO KONTROLU LECIV

From: Welt Servis spol. s r.o

Sent: Monday, November 21, 2016 7:07 AM
To: Kotherova Tereza

Subject: RE: objednavka 2016/H/1778

Dobry den,

Telefon: +420 272 185 808

Mobil:

+420724 917 101

tereza.kotherova@sukl.cz
www.sukl.cz

Dekuji za Vasi objednavku, prosim pouze o zaslani prilohy. V prijatém emailu ji nemam.

Dekuji.
S pozdravem

Asistentka, administrativa, objedndvky a poptdvky
Reklamacni a servisni oddeleni



mailto:Tereza.Kotherova@sukl.cz
mailto:info@weltservis.cz
http://www.weltservis.cz/
mailto:tereza.kotherova@sukl.cz
http://www.sukl.cz/
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WELT SERVIS spol. s r.o. ZALOHOVA FAKTURA é&. 160800176

Dodavatel: Variabilni symbol: 160800176
#E:;szifgvég :eploé'gs r.o. Konstantni symbol:
722 00 Ostrava Tiebovice Objednavka ¢&.: 2016-H-2016/H/177: ze dne: 15.11.2016
awelt . IC: 25356275 Odbératel: IC: 00023817
<\K SEerviS. ¢ cz25356275 DIC: CZ00023817
E-mail: info@weltservis.cz
www.weltservis.cz Statni ustav pro kontrolu léciv
Ing. Tereza Kotherova
Srobarova 49/48
100 00 Praha
Cesko
Cislo aetu: | 115-516940247 | 0100
Koneény pfijemce:
Datum vystaveni: 21.11.2016
Datum splatnosti: 28.11.2016
Forma uhrady: pfikazem
QR platba
Oznaceni dodavky Mnozstvi Sleva K& Celkem

Uétujeme Vam zbozi dle Vasi objednavky:

005010002:Vysousec€ rukou Jet Dryer Classic - stfibry, délka zaruky 3 roky, bezuhlikovy motor 1 ks 11,00% 14 841,84
005010002:Vysousec€ rukou Jet Dryer Classic - stfibry, délka zaruky 3 roky, bezuhlikovy motor 1 ks 11,00% 14 841,84
005010002:Vysouse¢ rukou Jet Dryer Classic - stfibrny, délka zaruky 3 roky, bezuhlikovy motor 1 ks 11,00% 14 841,84
005010002:Vysouse¢ rukou Jet Dryer Classic - stfibrny, délka zaruky 3 roky, bezuhlikovy motor 1 ks 11,00% 14 841,84
005010002:Vysousec€ rukou Jet Dryer Classic - stfibry, délka zaruky 3 roky, bezuhlikovy motor 1 ks 11,00% 14 841,84
005010002:Vysousec€ rukou Jet Dryer Classic - stfibry, délka zaruky 3 roky, bezuhlikovy motor 1 ks 11,00% 14 841,84
005010002:Vysouse¢ rukou Jet Dryer Classic - stfibrny, délka zaruky 3 roky, bezuhlikovy motor 1 ks 11,00% 14 841,84
005010002:Vysouse¢ rukou Jet Dryer Classic - stfibrny, délka zaruky 3 roky, bezuhlikovy motor 1 ks 11,00% 14 841,84
005010002:Vysousec€ rukou Jet Dryer Classic - stfibry, délka zaruky 3 roky, bezuhlikovy motor 1 ks 11,00% 14 841,84
005010002:Vysousec€ rukou Jet Dryer Classic - stfibry, délka zaruky 3 roky, bezuhlikovy motor 1 ks 11,00% 14 841,84
02005:Doprava Toptrans 1 ks 199,05
Soucet polozek 148 617,45
Zaokrouhleni -0,45
CELKEM K UHRADE 148 617,00

Vystavil: Denisa Elblova

Spole¢nost je zapsana v OR, vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 9914

Prevzal: Razitko:

Ekonomicky a informaéni systém POHODA







Email: info@weltservis.cz

Z duvodu celofiremni dovolené dne 18.11.2016 vyridime VaSe objednavky, telefonaty a dotazy nasledujici pracovni den - v
pondeli 21.11.2016

WELT SERVIS spol. sr.o. | Trebovickd 5046 /59, 722 00 Ostrava — Trebovice | www.weltservis.cz

Mlyslete na prirodu... Skutecne potrebujete vytisknout tento e-mail?

From: Kotherova Tereza [mailto:Tereza.Kotherova@sukl.cz]
Sent: Friday, November 18, 2016 11:02 AM

To: Welt Servis spol. s r | | | | GG

Cc: Babkova Pavlina <Pavlina.Babkova@sukl.cz>
Subject: objednavka 2016/H/1778
Importance: High

Dobry den,
v priloze si Vdm dovoluji zaslat objedndvku na 10 ks vysousecu rukou Jet Dryet Classic. Velice bych Vas chtela

poZzadat o dodrzeni terminu dodani do 1. poloviny prosince 2016 vcetne fakturace, samozrejme drivejsi termin
uvitdme.

Déle Vas zadam o potvrzeni objednavky v co nejkratsi dobe z duvodu nasi povinnosti objednavku zadat do registru
smluv vedenym Ministerstvem vnitra CR. Bez potvrzeni nelze plnit objednavku. Velice dekuji.

S pozdravem

Ing. Tereza Kotherova
reditelka provozniho odboru

STATNI USTAV Telefon: +420 272 185808  tereza.kotherova@sukl.cz
PRO KONTROLU LECIV Mobil:  +420724917 101 www.sukl.cz
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