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Petra Drtinová

Od: Petra Drtinová

Odesláno: 11. října 2018 10:40

Komu: Petra Drtinová

Předmět: Pražské jaro / poptávka ubytování 13.-16. 5. 2019

From: XXXXXX - DON GIOVANNI [mailto:XXXXXXXXX]  
Sent: Monday, October 01, 2018 10:59 AM 
To: Petra Drtinová 
Subject: RE: Pražské jaro / poptávka ubytování 13.-16. 5. 2019 
 
Milá paní Drtinová, 
děkuji  a potvrzuji fixně následující: 
 
skupina XXXXXXXXX v termínu 13. – 16. 5. 2019.  
 
20x single 
22x double 
 
Rezervace parkovacích míst pro 2 autobusy 
 
Ubytování a parkovné autobusů uhradí  zálohovou fakturou Pražské jaro, o.p.s. 
 
Fakturační údaje: 
Pražské jaro, o.p.s. 
Hellichova 18 
118 00 Praha 1 
IČ: 25773194 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. / č. ú. XXXXXXXXX 
 
 

XXXXXXXXXXX 
  
Hotel Don Giovanni Prague ****  
Vinohradská 157a, 130 20 Praha 
Phone: XXXXXXXXX 
Email: XXXXXXXXXXXX | http://www.hotelgiovanni.cz/ 

  

  

 
 

From: Petra Drtinová <drtinova@festival.cz>  
Sent: Monday, October 1, 2018 10:35 AM 
To: XXXXXXXX - DON GIOVANNI <XXXXXXXXXXXXXX> 
Subject: RE: Pražské jaro / poptávka ubytování 13.-16. 5. 2019 
 
Vážená paní XXXXXXX, 
 
závazně potvrzuji rezervaci ubytování pro skupinu XXXXXXXXXXX v termínu 13. – 16. 5. 2019. Zároveň prosím o 
rozšíření rezervace na 42 pokojů takto: 
 
20x single 
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22x double 
 
Skupina přijede dvěma autobusy.  
 
Ubytování a příp. parkovné autobusů uhradí fakturou Pražské jaro, o.p.s. 
 
Fakturační údaje: 
Pražské jaro, o.p.s. 
Hellichova 18 
118 00 Praha 1 
IČ: 25773194 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. / č. ú. XXXXXXXXXXXX 
 
 
Děkuji Vám za spolupráci a srdečně pozdravuji, 
 
Petra Drtinová 
 
Petra Drtinová 
Artist Manager  
 

 
           

PRAŽSKÉ JARO, o. p. s. 
Hellichova 18, 118 00 Praha 1, Czech Republic 
tel: XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX 
www.festival.cz www.firkusny.cz 
 


