Janoscova Jana

od: Wagner Ladislav
Odeslano: 9. fijna 2018 11:56
Komu: Jano$cova Jana
Predmét: FW: GS bylinné caje

From: Hordk Jan <Jan.Horak@gs.cz>

Sent: Tuesday, October 09, 2018 11:51 AM

To: Wagner Ladislav <Ladislav.Wagner@ozp.cz>
Subject: RE: GS bylinné ¢aje

Dobry den, pane Wagnere,

potvrzuji objednavku ¢islo: 2018 _VO1 117 10 1187
Hezky den.

S pozdravem

Jan Horak
Corporate Sales Manager

Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s.
Pod Visnovkou 27/1662, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 234 032 164
Mobil: +420 731 497 796
Web: http://www.gs.cz

—
S GreenSwan
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From: Wagner Ladislav [mailto:Ladislav.Wagner@ozp.cz]
Sent: Tuesday, October 09, 2018 11:44 AM

To: Hordk Jan <Jan.Horak@gs.cz>

Subject: FW: GS bylinné ¢aje

Dobry den,
Prosim o potvrzeni objednavky slovy ,potvrzujeme objednavku cislo...”. Samozfejmé staci do e-mailu.
Moc dékuji.

Ladislav Wagner

From: JanoScova Jana

Sent: Tuesday, October 09, 2018 10:24 AM

To: Wagner Ladislav <Ladislav.Wagner@ozp.cz>
Subject: GS bylinné caje
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Ahoj Lado,
prosim o zaslani objedndvky firmé Green Swan k potvrzeni o akceptaci, abychom mohli zadat zverejnéni.

Dékuji - Jana

From: Wagner Ladislav

Sent: Tuesday, October 02, 2018 9:54 AM

To: Janoscova Jana <Jana.Janoscova@ozp.cz>
Subject: FW: GS

Jano,
Podklady pro objednavku na ¢aje: 112 125 K¢ vE. DPH.

From: Horak Jan <Jan.Horak@gs.cz>

Sent: Tuesday, October 02,2018 9:51 AM

To: Wagner Ladislav <Ladislav.Wagner@ozp.cz>
Subject: RE: GS

Dobry den, pane Wagnere,
cena s DPH je 224,25 K¢.
Hezky den.

S pozdravem

Jan Horak
Corporate Sales Manager

Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s.
Pod Visnovkou 27/1662, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 234 032 164
Mobil: +420 731 497 796
Web: http://www.gs.cz

GS GreenSwan
‘v pharmaceuticals

From: Wagner Ladislav [mailto:Ladislav.Wagner@ozp.cz]
Sent: Tuesday, October 02, 2018 8:07 AM

To: Hordk Jan <Jan.Horak@gs.cz>

Subject: RE: GS

Jesté jednou preji dobry den.
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Mohl bych Vas pozadat jesté o jednu véc ve vztahu k objedndvce? Potfebujeme znat nejen cenu bez DPH (195,- K¢),
ale také koncovou cenu véetné DPH. Moc diky.

Hezky den.

Ladislav Wagner

From: Horak Jan <Jan.Horak@gs.cz>

Sent: Monday, October 01, 2018 4:26 PM

To: Wagner Ladislav <Ladislav.Wagner@ozp.cz>
Subject: RE: GS

Dobry den, pane Wagnere,
dékuji za dobré zpravy. V priloze posilam fotografie a texty k nabidce.
Propagaci proberu s kolegy. Vzhledem k tomu, Ze se nejedna pfimo o produkty GS, bude to malinko obtiznéjsi, ale i

tak se pokusime néco vymyslet.

Jesté jsem chtél pozddat, jestli by jste nepockali s uverejnénim akce aZ na zacatek pristiho tydne, abychom vse stihli
pfipravit a odesilani probihalo v pofadku.

Dékuji a preji hezky den.

S pozdravem

Jan Horak
Corporate Sales Manager

Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s.
Pod Visnovkou 27/1662, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 234 032 164
Mobil: +420 731 497 796
Web: http://www.gs.cz

—
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From: Wagner Ladislav [mailto:Ladislav.Wagner@ozp.cz]
Sent: Monday, October 01, 2018 1:00 PM

To: Hordk Jan <Jan.Horak@gs.cz>

Subject: RE: GS

Dobry den, pane Horaku,

Mohu potvrdit, Ze cena 195 K¢, kterou jste ndm zaslali, je cena vitéznd. Budeme tedy opét realizovat, tentokrat
predpokladam do vycerpdani nabidky.
Chtél bych se nyni domluvit na konkrétnich krocich:
- Muzeme pouzit grafiku a texty z nabidky? Nebo doddate jiné texty pro Ucely prezentace ve VITASHOPU?
- Proinformaci: klientlim bude sada nabizena za 195 kreditd.
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- Jakou formou byste mohli pomoci s propagaci balick(i? Za nds opét web, obeslani partner( a ptipadné jesté
FB. Tfeba se vejde i néco do BONUSU.

Dékuji predem za vyjadreni a za zaslani podkladd.
Hezky den.

Ladislav Wagner

From: Horak Jan <Jan.Horak@gs.cz>

Sent: Monday, October 01, 2018 11:36 AM

To: Wagner Ladislav <Ladislav.Wagner@ozp.cz>
Subject: GS

Dobry den, pane Wagnere,

asi jste vysledky posilal kolegovi. Bohuzel Martin Senfelder je nemocny, tak jsem se chtél poprosit o informaci, jak
dopadlo VR na ¢aje.

Hezky den

Jan Horak
Corporate Sales Manager

Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s.
Pod Visnovkou 27/1662, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 234 032 164
Mobil: +420 731 497 796
Web: http://www.gs.cz

——.
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