
From: Martin Louda [mailto:louda@indigoprint.cz]  
Sent: Wednesday, September 19, 2018 2:58 PM 
To: Korecký David <Korecky@rudolfinum.org> 
Subject: RE: nad náklad Pisařík 
 
Ahoj Davide,  
děkuji za potvrzení, fakturu zašlou moje kolegyně, které to mají na starosti. 
Měj se pěkně 
Martin 
 
 
From: Korecký David <Korecky@rudolfinum.org>  
Sent: Tuesday, September 18, 2018 1:00 PM 
To: Martin Louda <louda@indigoprint.cz> 
Subject: RE: nad náklad Pisařík 
 
Ahoj Martine, díky, katalogy dorazily, očekáváme fakturu na  
25x197kč + dph. 
David 

 
David Korecký 
Galerie Rudolfinum 
T +420 227 059 288 
korecky@rudolfinum.org 
www.galerierudolfinum.cz 
 
 
From: Martin Louda [mailto:louda@indigoprint.cz]  
Sent: Friday, September 14, 2018 2:40 PM 
To: Korecký David <Korecky@rudolfinum.org> 
Subject: nad náklad Pisařík 
 
Ahoj Davide, 
Zasílám dle dohody nabídku odkupu nad nákladu 25 ks katalogu. 
Původní cena 282 Kč/ks,  snížená cena 197 Kč/ks  
 
 
     MARTIN LOUDA 
     OBCHOD 
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