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Státní veterinární ústav Praha


Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje
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	Dodavatel :

	Miele, spol. s r.o.

Holandská 4

639 00  Brno
IČ : 18829503


       Následující číslo musí být uvedeno na veškeré korespondenci

       dodacích listech a fakturách souvisejících s touto objednávkou
   OBJEDNÁVKA  číslo    R-792/OM/16
    na 

 listopad
          , rok   2016


     _____________________________________
    Vyřizuje : Daniela Havlíková


Tel.: 251 031 345
   Praha dne    11.11.2016







        728 843 850

    Správce rozpočtu :
Ing. Alexandr Šupina


…………………………………….








                    datum, podpis

	  Individuální příslib
	
	
	  Limitovaný příslib
	


	    Katalogové 
         číslo
	                                       Výrobky

	Zákl.cena

  bez DPH 

 v Kč zaMJ                              
	 Množství
	    Měrná                  
   jednotka

      (MJ)

	 69535001D
	                Dle Vaší e-mailové nabídky ze dne 

 1.11.2016 u Vás objednáváme následující : 
 Vozík injektorový E350

 Speciální cena : 38 025,-Kč +DPH/ 1 ks

 Doprava : zdarma

 Předpokládaná celková cena po slevě a vč. dopravy:

                   76 050,-Kč + DPH

 Pro středisko : umývárna
  Příkazce operace : MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D.
                                        ředitel SVÚ Praha
	
	    2 ks
	      ks


   Fakturu a zboží zašlete :  Státní veterinární ústav Praha, Sídlištní 136/24, 165 03  Praha 6 - Lysolaje
From: karin.manova@miele.cz [mailto:karin.manova@miele.cz] 
Sent: Wednesday, November 16, 2016 8:08 AM
To: Daniela Havlíková
Cc: miroslava.kozakova@miele.cz
Subject: RE: obj.č.R-792/OM/16

Dobrý den paní Havlíková, 

děkujeme za Vašo objednávku č. R-792/OM/16 a tímto ji potvrzujeme. Termín dodání 3 – 4 týdny. O přesném termínu Vás budeme včas informovat.

S pozdravem a přáním hezkého dne
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Karin Manová 
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Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: +420 543 553 146
www.miele-professional.cz

Chráníme životní prostředí. 
Netiskněte si prosím tento e-mail, pokud to opravdu nepotřebujete.

Tento e-mail je určen pouze pro jeho adresáta/adresáty a může obsahovat důvěrné informace, jejichž ochrana může být vyžadována právními předpisy. Jestliže jste zprávu obdržel(a) omylem, neprodleně informujte jejího odesílatele a tuto zprávu, její přílohy a případné kopie ihned vymažte. Jakákoli forma užití, zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce a šíření této zprávy je v takovém případě zakázána.
From: Daniela Havlíková [mailto:daniela.havlikova@svupraha.cz] 
Sent: Tuesday, November 15, 2016 5:55 PM
To: zzcz-Mailbox, info; Manova, Karin
Subject: obj.č.R-792/OM/16

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám naši objednávku.

Prosím o akceptaci této objednávky a odsouhlasení cen.

Děkuji

S pozdravem 

Daniela Havlíková

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 24/136

165 03  Praha 6

Tel.: 251 031 345

Mob.: 728 843 850

Fax: 220 920 655

E-mail: daniela.havlikova@svupraha.cz
TEL.:
2510 31 111
IČO: 00019305
Bankovní spojení

FAX :
2209 20 655
DIČ: CZ00019305
Komerční banka Praha 6

E-mail:
sekretariat@svupraha.cz

č.účtu: 20439061/0100

a) Druhá smluvní strana souhlasí s uveřejněním smlouvy ve smyslu zákona o registru smluv, u plnění od 50 tis. Kč bez DPH.
b) SVÚ Praha je povinna zajistit uveřejnění smlouvy ve smyslu zákona o registru smluv. 
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