Od:

Odeslano: Ctvrtek 4. fijna 2018 14:32
Komu:

Predmét: RE: Objednavka ¢. 3910000454
Prilohy:

Podepsano:

Dobry den,

zasilam i s podpisem ©

o —

INTERIER RICANY

Interiér Ricany a.s.
V Chotejné 4, 102 00 Praha 10
www.interier-ricany.cz

Vyskoveé stavitelny Od 1. 5. 2018 faktury pouze na
stil Alfa Up invoices@interier-ricany.cz
From:
Sent: Thursday, October 04, 2018 2:07 PM

To:
Subject: FW: Objednavka ¢. 3910000454

Dobry den,
objednavka v pfiloze neni potvrzena, mdzu Vas poprosit o potvrzeni ?
Dékuji a preji hezky den



O NAKIT

Narodni agentura pro komunikacni a informacni technologie, s. p.
Kodanska 1441/46, 101 00 Praha 10 — VrSovice, Ceska republika

www.nakit.cz

From:

Sent: Wednesday, October 3, 2018 2:20 PM
To:

Subject: RE: Objednavka ¢. 3910000454
Dobry den,

zasilam potvrzeni objednavky

S pozdravem

INTERIER RICANY

Interiér Ri¢any a.s.
V Chotejné 4, 102 00 Praha 10
www.interier-ricany.cz

Vyskové stavitelny 0d 1. 5. 2018 faktury pouze na
stdl Alfa Up invoices@interier-ricany.cz



From:

Sent: Tuesday, October 02, 2018 8:53 AM
To:

Cc:

Subject: Objednavka ¢. 3910000454

Dobry den,

pfilohou Vam zasilam vyse uvedenou objednavku.
Prosim Vas o zpétné potvrzeni prevzeti objednavky.

S pozdravem a pfanim pfijemného dne

) NAKIT

Narodni agentura pro komunikacni a informacni technologie, s. p.
Kodanska 1441/46, 101 00 Praha 10 — VrSovice, Ceska republika

www.nakit.cz





