From: sound99@seznam.cz <sound99@seznam.cz> 
Sent: Tuesday, October 2, 2018 9:19 AM
To: Marcela Trejbal Vlčková - Kulturní zařízení Kadaň <reditel@kultura-kadan.cz>
Subject: RE: nabídka

Potvrzuji objednávku.

Ladislav Šůcha
+420 776 881 639
www.sound99.cz


---------- Původní e-mail ----------
Od: Marcela Trejbal Vlčková - Kulturní zařízení Kadaň <reditel@kultura-kadan.cz>
Komu: sound99@seznam.cz
Datum: 2. 10. 2018 9:00:26
Předmět: RE: nabídka 
Dobrý den,
Na základě Vaší nabídky Vám posílám objednávku na odkup techniky. Prosím o potvrzení objednávky a  o zaslání smlouvy a faktury.
Děkuji a přeji hezký den
Marcela Trejbal Vlčková
ředitelka
 
Kulturní zařízení Kadaň
telefon: + 420 602 104 245
web: www.kultura-kadan.cz
mail: reditel@kultura-kadan.cz 
fb: www.fb.com/kulturavKadani/ 
 
From: sound99@seznam.cz <sound99@seznam.cz> 
Sent: Monday, August 6, 2018 11:33 AM
To: reditel@kultura-kadan.cz
Subject: nabídka
Dobrý den paní Vlčková,
Na základě přechozí domluvy Vám posílám nabídku na odkup zvukové techniky:
Mix Allen & Heath SQ6 				kupní cena: 89 500 Kč		prodej: 78 000 Kč
Obal proti prachu a  vlhkosti na SQ6		cena: 1 166 Kč      		prodej: 900 Kč
2x Allen & Heath DX 168/X			cena: 61 348 Kč    		prodej: 54 000 Kč
(přídavný vstupní modul)
Case (kufr) pro Allen & Heath SQ6 		cena: 319 EUR      		prodej: 7 500 Kč
2x rack pro DX 168/X 				cena: 178 EUR      		prodej: 4 000 Kč
Celková kupní cena byla 164 464 Kč, prodejní cena 144 400 Kč.
Mix Allen & Heath SQ6 byl dodán 19. 2. 2018 a po zakoupení 2x Allen & Heat DX 168/X dne 29. 5. 2018 začal být provozován. Do současné doby byl použit 9x.
Důvodem prodeje je přechod na vyšší typ.
[bookmark: _GoBack]Prosím o Vaše vyjádření. S pozdravem
Ladislav Šůcha
+420 776 881 639
www.sound99.cz

