From: theBESTtranslation [mailto:info@thebesttranslation.cz]
Sent: Tuesday, October 11, 2016 7:27 AM

To: Macurova Sabina

Cc: Jankovic Daniel

Subject: RE: preklad Zavérecné zpravy ROP SV

Vazend pani Macurova,

dékuji Vam za zpravu. Pfedpokladam, Ze preklad se bude fidit smlouvou, kterou mame s Vami
uzavienou. V tom pfipadé jsou fakturacni Udaje nasledujici:

Lucie Butcher

U Michelského mlyna 383/33

140 00 Praha

IC: 722 44 933

DIC: CZ7854302071

Pokud jde o pfedpokladanou cenu, nejsme schopni Vam ji nyni sdélit, protoZe uctujeme podle
cilovych normostran (1 normostrana = 1800 znakUl v¢. mezer) a zalezi, jaké je v dokumentu pouzito
pismo, radkovan apod.

Odhad ceny mizeme sdélit na zakladé dokumentu v cestiné.

Dékuiji.

S pozdravem

Mgr. Lucie Butcher

tel.: +420222 240777
mob.: +420 731 168 449
e-mail: info@thebesttranslation.cz

Agentura theBESTtranslation s.r.o.

Blanicka 28, 120 00 Praha 2, Ceska republika
S aniiion IC: 042 05 481, DIC: CZ04205481

web: www.thebesttranslation.cz Facebook :remem

From: theBESTtranslation [mailto:info@thebesttranslation.cz]
Sent: Monday, September 5, 2016 2:42 PM

To: Macurova Sabina

Cc: Jankovic Daniel

Subject: RE: preklad Zavérecné zpravy ROP SV

Vazena pani Macurova,

dékuji za zprdvu. S prekladem budeme pocitat.
Cena podle smlouvy samoziejmé plati, ale vzhledem k povaze dokumentu bychom doporucovali jeSté
korekturu (sazba 38 K&/ NS).
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S pozdravem
Magr. Lucie Butcher
tel.. +420 222 240 777

mob.: +420 731 168 449
e-mail: fakturace@thebesttranslation.cz

Agentura theBESTtranslation s.r.o.

Blanicka 28, 120 00 Praha 2, Ceska republika
i O IC: 042 05 481, DIC: CZ04205481

web: www.thebesttranslation.cz Facebook e
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