Klenovska Anna

Od: Eva Kopecka <kopecka@dateco.cz>

Odeslano: 21. srpna 2018 14:38

Komu: Klenovska Anna

Predmét: FW: Cenova nabidka na tonery, DATECO nacenéni prosim aktualné komplet dnes
Prilohy: =0ZP 8 2018 nabidka.xIsx

DuleZitost: Vysoka

Pfriznak pro zpracovani: Zpracovat

Stav pfiznaku: Dokonceno

Dobry den,

posilam upravenou nabidku komplet dle poptdvky, navyseni o 1 poptdvany kus a dékuji Vam.

V pripadé dotaz(i jsem stale na telefonu.
Hezky den a dékuji za Vasi poptavku

Eva Kopecka
Obchodni manager

DATECO s.r.o.

D|DATECO

Nuselska 50

140 00 Praha 4

Mobil :733 723879
Tel/Fax: 241400792 1.18
e-mail: kopecka@dateco.cz
www.dateco.cz

Sprava server{i, prodej a opravy PC, notebookaii, tiskaren , idrzba a realizace PC siti, kamerové systémy,
prodej originalnich i renovovanych kazet

From: Eva Kopecka

Sent: Wednesday, August 8, 2018 10:29 AM

To: 'Klenovska Anna'

Subject: RE: Cenova nabidka na tonery, DATECO nacenéni prosim
Importance: High

Dobry den,

Na zakladé Vasi nabidky si Vam dovoluji poslat poptavku.

Dopravné je na nase ndklady, neuctujeme, mozné doddni na konkrétni pobocky dle pozadavku. Splatnost faktury je
21 dn0.

Ceny uvedené jsou dle nejnovéjsiho mozného nacenéni velkoobchod(, jez mi k dneSnimu dni nabidli prosim.
Doddavame vse origindl, pfevdzné HP nejvyssi kapacita, pocet ks dle poptdvky, kdy podle dostupnosti by tonery HP
byly doddny ve varianté X nejvyssi kapacita neb XD pack, co bude momentdlné dostupné, ale s odpovidajicim
poctem kusl. Celkova cena poptavky cini 153 540 K¢ bez DPH.

Dékuji Vam velice za Vasi poptavku.
Preji hezky den



Eva Kopecka
Obchodni manager

DATECO s.r.o.

DATECO

Nuselska 50

140 00 Praha 4

Mobil :733 723879
Tel/Fax: 241400792 1.18
e-mail: kopecka@dateco.cz
www.dateco.cz

Sprava server{i, prodej a opravy PC, notebooki, tiskaren , iidrzba a realizace PC siti, kamerové systémy,
prodej originalnich i renovovanych kazet

From: Klenovska Anna [mailto:Anna.Klenovska@ozp.cz]
Sent: Monday, August 6, 2018 1:34 PM

To: Eva Kopecka

Subject: Cenova nabidka na tonery

Dobry den,
prosim, o cenovou nabidku na nize uvedené?
Pfedem dékuji za odpovéd.

HP 55X Toner cartridge ¢ernd — 12ks
Toner HP Q5951A (Azurovy) — 1ks
Toner HP Q5953A (Purpurovy) — 1ks
HP CF402X €. 201X Zluty- 3ks

HP CF401X €. 201X azurovy — 3ks
HP CF403X ¢. 201X purpurovy — 2ks
HP CC533A €. 304A purpurovy — 3ks
HP CF226X ¢. 26X cerny — 6ks

HP CF287X ¢. 87X cerny - 7ks

OKI valec ¢erny 43501902 pro B4400/ B4600 — 2ks

HP LJ CP2025 - CC532A — 1ks
HP LH CP2025 - CC530A — 2ks
HP LJ Enterprise - M506 - 1ks

Toner a valec pro OKI b4600 — 2ks



Hezky den,

Anna Klenovska

Asistentka reditele IT

Tel: 261105134

email: anna.klenovska@ozp.cz

Oborova zdravotni pojistovna

zaméstnancl bank, pojistoven a stavebnictvi

zapsana v obchodnim rejstriku, vedeném méstskym soudem v Praze oddil A,
vlozka 7232, 1€ 47114321, DIC CZ47114321

Roskotova 1225/1, 140 21 Praha 4

WWW.0zp.Ccz





