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Pfedmét RE: Objednavka 104 Datové projektory . ‘
, . - . : Webmail
Odesilatel Miloslav Svarc <Miloslav.Svarc@avmedia.cz> !

Adresat Dvofakova Hana <dvorakova@sgpilsen.cz>
Datum 14.08.2018 15:18

Sportovmiho gymnazia Plzef

Hezky den, pani Dvecrakova,

Zavazné potvrzujeme Va3i objedndvku. Bude Vas kontaktovat pani Machéackova s
upfesnénim terminu instalace.

Dékuji

Svarc

Miloslav Svarc

Obchodni konzultant pro segment kol

Klicperova 9, 301 00 Plzei
M: (+420) 721 524 204
miloslav.svarc@Ravmedia.cz .

————— Original Message-----

From: Dvorakova Hana <dvorakova@sgpilsen.cz>
Sent: Wednesday, August 8, 2018 2:45 PM

To: Miloslav Svarc <Miloslav.Svarc@avmedia.cz> )
Subject: Objednavka 104 Datové projektory -

Dobry den,

objednévédme u Vas 3 ks dataprojektory dle Vasi pfilozené nabidky.
Dékujeme za vyfizeni objednavky a Zadame o jeji potvrzeni z davodu zvetejnéni v
Registru smluv.

S pozdravem

Hana Dvoréakova

Sportovni gymnazium Plzend
Vejprnicka 56

318 00 Plzen
tel. 378 605 728
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AV MEDIA

komynikoce obrazem

e

Dodavatel

AV MEDIA, a.s.
Klicperova 9
301 00 Plzeni 1

Nabidka NAB171804036

2011072

Platce

Sportovni gymnazium, Plzen,
Vejprnicka 663/56

318 00 Plzen 18

Czech Republic

DIC CZ48108375 DIC

IC 48108375 IC 49778137

Vyfizuje: Miloslav Svarc, Email: miloslav svarc@avmedia.cz Kontaktni osoba: Petr Vodadlo <vocadlo@sgpilsen.cz>
Vystavil: , Email:

Kod mény CZK Platebni podminka 7 dnl

Zplsob platby Pievodni pfikaz

Platnost nabidky

Odbératel

Sportovni gymnazium, Plzen,
Vejprnicka 663/56

318 00 Plzen 18

Czech Republic

Kontaktni osoba:

Prijemce

Sportovni gymnazium, Plzen,
Vejprnicka 663/56

318 00 Plzen 18

Czech Republic

Kontaktni osoba: Petr Vocadlo 723923961

e DPH Castka na.
Popis Mnozstvi MJ Jedn. cena % fadku
Datovy projektor 2 ks 28 550,00 21 59 153,96
EPSON EB-535W zaruka 3 roky
Datovy projektor 1 ks 29 000,00 21 29 000,00
EPSON EB-685W
Mezisoucet "88__1-53;96
DPH celkem CZK 18 512,33
Gastka véetné DPH celkem 106 666,29
CZK
Spoleénost fesi elektroodpad v ramci REMAsystému. Informace o sbérnych mistech na www.remasystem.cz
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