
Od: Kavalová Petra. Ing. 
Odesláno: středa 20. června 2018 15:11 
Komu: sedlaceklibor@volny.cz 
Kopie: Ruský Martin, Mgr.; Šmíd Milan, Mgr. 
Předmět: Objednávka - Seláček Libor- dodávka a montáž podlahové krytiny - H6 - 1 NP učebna č. 6  
  

 Dobrý den, pane Sedláčku, 

 v souladu s rozhodnutím vedení školy, objednáváme u Vás dodávku, montáž podlahové 
krytiny a  práce s tím související, a to v následujícím rozsahu: 

 Učebna č. 6 - 1 NP 

- demontáž včetně ekologické likvidace cca 65 m2 

- tmelení cca 15 kg 

- penetrace podkladu, stěrkování s vlákninou cca 65 m2 

- vlákna cca 23 balení 

- dodávka a montáž PVC krytiny včetně lepení - cca 65,2 m2 

- dodávka a montáž PVC soklu cca 35 m2 

  Cena je stanovena na základě předpokládaného objemu provedených prací, a to ve výši 
56.326,- Kč bez DPH (DPH odvede objednatel). Cena  je brána jako maximální, vzhledem ke 
známých skutečnostem a zahrnuje veškeré náklady (např. dopravu, montáž, hrubý úklid …). 
Případné vícepráce budou odsouhlaseny písemně. Zhotovitel vystaví fakturu na základě 
skutečně provedených prací, které budou tvořit nedílnou přílohu daňového dokladu. 

 termín realizace do konce července 2018 

místo: Husova 6, Opava 

kontaktní osoby: Mgr. Milan Šmíd, Libor Bielatzek 

  

Prosíme o písemnou akceptaci naší objednávky (např. e-mailem). Děkujeme 

Fakturační údaje: 
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace 
Tyršova 867/34, 746 95 Opava 
IČ: 72547651, DIČ: CZ72547651 

 

mailto:sedlaceklibor@volny.cz


 Upozornění: 

Na objednávku vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem 
objednatel (tj. plnění nad 50 000,- bez DPH). 

 S pozdravem 

 Ing. Petra Kavalová 

Ekonom školy 
 IČ: 72547651 
 
From: sedlacek-libor@seznam.cz [mailto:sedlacek-libor@seznam.cz]  

Sent: Thursday, August 9, 2018 1:20 PM 

To: Kavalová Petra. Ing. 
Subject: Re: Fw: Objednávka - Sedláček Libor- dodávka a montáž podlahové krytiny - H6 - 1 NP 

učebna č. 6 

 

Dobrý den, 

potvrzujeme vaší objednávku. 

Realizace odložená z důvodu, že materiál nebyl vyroben a do České republiky dorazí 

15.8.2018. 

Z tohoto důvodu se realizace provede po datu 15.8.2018. 

 

S přáním pěkného dne 

 

Lucie Volkmerová 

tel. prodejna 

 

firma Libor Sedláček 

tel.:  

 

 From: Kavalová Petra. Ing.  

Sent: Friday, August 10, 2018 10:01 AM 

To: 'sedlacek-libor@seznam.cz' 

Subject: RE: Fw: Objednávka - Sedláček Libor- dodávka a montáž podlahové krytiny - H6 - 1 NP 
učebna č. 6 

 
Dobrý den, 
 
akceptujeme změnu termínu realizace, a to do 17.8.2018. Pozdější termín není pro nás akceptovatelný. 
 
S pozdravem 

 
Ing. Petra Kavalová 
Ekonom školy 

 
IČ: 72547651 
Tel 
Mobil:   
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