Jana Rihova

Predmét: FW: 0707_20158.pdf
P¥ilohy: 0707_20158.pdf

From: Objednévkové centrum - TRIOS spol. s r. 0. [Mailto:XXXXXXXXXXXX]
Sent: Monday, August 06, 2018 3:16 PM

To: Jana Rihova

Subject: Fw: 0707_20158.pdf

Dobry den pani Rihova,

potvrzuji pfijeti Vasi objednavky €. 0707/2018 na kultivaéni média ze dne 06.08.2018. Zbozi vam pfivezeme v (try
14.08.2018. Celkovéa cena bez DPH je K& 81.971,60, s DPH pak K& 99.186,--. Dékuji a pfeji hezky den!

S pozdravem,

XXXXXXXXXXXXXXXX

TRIOS, spol. sr. 0.
XXXXXXXXXXXXXX
Zakourilova 142

149 00 Prague 4 - Chodov
Czech Republic

www: http://www.trios.cz
e-mail: XXOXXXXXXKXXX

phone: +420 XXXXXXXXXXXX

fax: +420 XXXXXXXXXXXXX
Mobil/SMS: +420 XXXXXXXXXXXX

----- Original Message -----

From: XXXXXXXXXX

TO: XXXXXXXXXXXXXHXXXKXXXKXXKX

Sent: Monday, August 06, 2018 1:18 PM
Subject: 0707_20158.pdf

Dobry den,
v priloze zasilam objednavku ¢. 0707/2018 , zaSlete prosim k této objednavce akceptaci.
Objednavka bude spolu s akceptaci uverejnéna v Registru smluv.

Dékuji za kladné vyrizeni

S pozdravem

Jana Rihova

Statni veterinarni Ustav Olomouc
tel: +420 XO00XXXXXXXXX


http://www.trios.cz

