Potvrzeni objednavky

From: Martina Andrdasova <xxxxxXXxxxx@igitur.cz>
To: XXXXXXXXX@ipm.cz

Cc: igitur@igitur.cz

Subject: RE: Objednavka UFM ¢. 110 180027

Date: wed, 1 Aug 2018 13:38:13 +0200

Dobry den,

timto potvrzuji prijeti vasi objednavky.
S pozdravem
*Ing. Martina Andrasova*

Igitur_Togopng
Igitur spol. s r.o.

Osvoboditeld 593
440 01 Louny
T: +420 415 679 381

M: +420 XXX XXX XXX

Date: Tue, 31 Jul 2018 09:04:48 +0200
From: "Ing. Helena KolTlarova" <xxxxxxxxx@ipm.cz <maiTto:Xxxxxxxxxx@ipm.cz>>

To: igitur@igitur.cz <mailto:igitur@igitur.cz>, XxXXxxxx@ipm.cz
<mailto: XxxxXxxxxx@ipm.cz>

Subject: oObjednavka UFM ¢. 110 180027
Dobry den,
posilam vam objedndavku na vysokoteplotni COD snima¢ dle nabidky OHVPG2516B.

Prosim obratem o jeji potvrzeni na e-mail, ze kterého jde objednavka
XXXXXXX@1pm.cz.

Dale prosim, aby jste fakturu poslali na e-mail panu_doc. Hutarovi
/XXXXXXXXXX@ipm.cz/, protoze zde od plUli srpna do puli zari nebudu.

Dékuji.

Ing. Helena Kollarova
Kontakt: XXXXXXXXXxx@ipm.cz
tel. 532290xxx

Ustav fyziky materiald

AV CR, V.V.i.

Zizkova 22, 616 62 Brno
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