
OBJEDNÁVKA č. 0899/2018/KH/O
Odběratel

Vyřizuje;

Telefon:

Odbor:

IČ: 70890692 DIČ:

Moravskoslezský kraj

28. říina 2771/117

70218 Ostrava

Fiedler Tomáš Ing.

595 622 775

KH-3

CZ70890692

Dodával

Vyřizuje:

Telefon:

IC: 75125285 DIC: C275125285

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

Vítkovice 3004

70300 Ostrava

Objednáváme u Vás:

zajištění pronájmu prostor v maximální výši 96.800,- Kč vč. DPH a organizační zajištění výstavy včetně instalace a deinstalace
v maximální výši 43.000,- Kč vč. DPH v souvislosti s výstavou "Skvosty jezer a hor - Vodní tisk o Západním jezeře (Čína)'
Expozice bude instalována od 3. 8. 2018. Doba trvání výstavy v období od 6. 8. - 15. 9. 2018 v multifunkční aule GONG
v Dolní oblasti Vítkovice. Maximální částka za pronájem prostor a organizační zajištění nepřesáhne 139.800,- Kč vč. DPH.

Datum požadovaného splnění:

Přílohy:

03.08.2018 - 17.09.2018

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na
faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce
daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátcB DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou
DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebojím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva
považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 139 800,00 Kč

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum: 30.07.2018
MORAVSKOSLEZSKÝ KFl|u

Krajský úřad

VA





Bernatský Pavel

Od: Topiařová Jana
Odesláno: 31. července 2018 9:09
Komu: Objednávky
Kopie: miriam.lehocka@clolnivitkovice.cz; Fiedler Tomáš
Předmět: Zaslání podepsané objednávky č. 0899/2018/KH/0_pronájem prostor v DOV a prosba o

potvrzení přijetí objednávky
Přílohy: 2018-08-MSK-OBJEDNAVKA-WestLake.pdf

From: Lehocká Miriam [mailto:miriam.lehocka@dolnivitkovice.cz]
Sent: Tuesday, July 31, 2018 8:57 AM
To: Topiařová Jana <jana.topiarova@msk.cz>; Tomas Vdovecky DOV <tomas.voIovecky@dolnivitkovice.cz>
Cc: Fiedler Tomáš <tomas.fiedler@msk.cz>; Molnárová Iva <iva.molnarova@msk.cz>
Subject: RE: Zaslání podepsané objednávky č. 0899/2018/KH/O_pronájem prostor v DOV a prosba o potvrzení přijetí
objednávky

Hezký den,

děkuji, v příloze posílám za nás potvrzenou objednávku. Fakturu Vám po akci zašleme dle níže uvedených instrukcí.
S přáním příjemného dne

Miriam Lehocká

obchodní ředitel

"Dolní oblast VÍTKOVICE"
Tel:+420 724 267 699

From: Topiařová Jana [mailto:jana.topiarova(g>msk.cz1
Sent: Tuesday, July 31, 2018 8:47 AM
To: miriam.lehocka@dolnivitkovice.cz
Cc: Fiedler Tomáš; Molnárová Iva
Subject: Zaslání podepsané objednávky č. 0899/2018/KH/O_pronájem prostor v DOV a prosba o potvrzení přijetí
objednávky
Importance: High

Dobrý den,

v příloze posílám podepsanou objednávku č. 0899/2018/KH/O na zajištění pronájmu prostor a organizační

zajištění výstavy z Číny „Skvosty jezer a hor ".

Objednávka bude účinná a platná zveřejněním v registru objednávek, prosím proto o co nejrychlejší

potvrzení o přijetí objednávky na můj e-mail.

Fakturu můžete poslat po skončení akce některým z uvedených způsobů: do datové schránky, na adresu

elektronické podatelny posta@msk.cz, poštou nebo osobně na podatelnu úřadu.
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Vždy však pouze jedním způsobem. 

Na fakturu, prosím, uveďte číslo objednávky kvůli identifikaci. 

Děkuji za spolupráci a přeji krásný den. 

Jana Topiařová 

Ing. Jana Topiařová 
referent krizového řízení 
odbor kancelář hejtmana kraje 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
telefon: 595 622 213 
mobil: 733 143 083 
e-mail: jana.topiarova(g)msk,cz 
wwvv.msk.cz 

n©D 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a^certifikovaný systém environmentálního řízení a auditu EMAS. 
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí! 
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Podrobnosti platty: 
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