Asistent

Od: Ing. Petr Tuhacek <reditel@poltc.cz>
Odeslano: 18. cervence 2018 13:36

Komu: asistent@poltc.cz

Predmét: FW: OBJEDNAVKA ¢&. 18/07/Tu/2018
Prilohy: MUDr.Vokaty.xls

From: Ing. Petr Tuhacek [mailto:reditel@poltc.cz]
Sent: Wednesday, July 18, 2018 1:36 PM

To: 'Jan Bartos' <bartosjan@seznam.cz>

Cc: 'spravce@poltc.cz' <spravce@poltc.cz>
Subject: OBJEDNAVKA €. 18/07/Tu/2018

OBJEDNAVKA ¢. 18/07/Tu/2018  Jan Bartos, Podlahy Tachov

Objednavame timto dodani a pokladku PVC krytiny, a to dle Vasi “cenové nabidky ze dne 18.7.2018“
(viz priloha). Pokladka lina, vcetné nivelace, je urcena do cekarny, sesterny a ordinace MUDr. Vokatého
(revmatologie — 3.patro).

pokladku prosim provedte po vymalbé (presny termin Vam sdéli pan Matala)
pokladku provedte v terminu 23.7. — 8.8.2018 (dle dohody s p. Matalou)
cena dle nabidky 35.327,- Kc (vc. DPH)

fakturace po predani dila

S pozdravem

ing. Petr Tuhacek - reditel

Poliklinika Tachov, PO www.poltc.cz
Vaclavska 1560, 347 01 Tachov

IC: 00868256

tel.:  374/718 243 (mobil: 775/975 878)

From: Jan Bartos [mailto:bartosjan@seznam.cz]
Sent: Friday, July 13, 2018 3:15 PM

To: reditel@poltc.cz

Subject: cenova nabidka

Dobry den,

v pfiloze Vam posilam cenovou nabidku.
S pozdravem

Zustakova


mailto:reditel@poltc.cz
mailto:asistent@poltc.cz
mailto:reditel@poltc.cz
mailto:bartosjan@seznam.cz
mailto:spravce@poltc.cz
http://www.poltc.cz
mailto:bartosian@seznam.cz1
mailto:reditel@poltc.cz

