OBJEDNAVKA ¢. 0856/2018/INF/O

HARANT

Odbératel Dodavatel
I¢: 70890692  DIC: CZ70890692 ¢ 25004540 pic: R
Moravskoslezsky kraj amethyst.cz, s.r.o.
28. fijna 2771/117 Lamar 41/12
70218  Qstrava 71100  Ostrava--Koblov
Vyfizuje: Ivanov Ivan Ing. Vyfizuje:
Telefon: 595 622 264 Telefon:
Qdbor: INF-3

QObjednavame u Vas:

instalaci a zprovoznéni technického zafizeni krajské a webové videokonference. Casti technického vybaveni (krajska
videokonference CISCO sx20) jiZ zadavatel disponuje, Cast zafizeni je pfedmétem dodavky. Instalace a zprovoznéni
technického zafizeni krajské a webové videokonference, Casti technického vybaveni (krajska videokonference CISCO sx20)
jiZ zadavatel disponuje, Cast zafizeni je pfedmétem dodavky.

Datum poZadovaného spinéni:  31.07.2018
Pfilohy:  Technicka specifikace

UPOZORNENI: Uhrada faktury se provad! 30, kalendafni den od data doruceni faktury.

Povinnost zaplatit cenu je spinéna dnem odepsani pfisiudné &astky z ufu objednatele.

Odbératel uplatni institut zvlatniho zplsobu zajisténi dané die § 1092 zékona o DPH a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na
fakiure uhradi v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle objednévky piimo na osobni depozitni (icet dodavatele vedeny u mistné pfisiudného sprévee
dand v pfipadd, %e:

a) dodavatel bude ke dni uskute&néni zdanitelného pinéni zvefejnén v aplikac Registr plated DPH™ jako nespolehlivy platee, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskuteéndni zdanitelného pinéni v insolvendnim fizeni,

Odbératel nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vyméfené & stanovené spravcem dané dodavateli v souvislosti s potenciding pozdni
Uihradou DPH, ti. po datu splatnosti této dané.

Dodavatel prohlasuje, Ze neni obchodni spoleénosti, ve které vefejny funkcionaF uvedeny v § 2 odst. 1 pism, c) zdkona & 15972006 Sb., o stfetu zajmd, ve
znéni pozdéjsich predpisd (Elen viddy nebo vedoud jiného Ustfedniho spravniho tfadu, v jehol Sele neni den viddy), nebo jim oviddana osoba viastni podil
predstavuiici alespefi 25% O&ast spolednika v obchodni spolefnosti. Dodavate! bere na védoml, Ze pokud je uvedené prohlaSeni nepravdivé, bude smlouva
povaZovana za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (v€. DPH) 139 342,00 K&
G, L
Podrabnosti platby: Datum: ' ° S0 MOFAYSKOEL EZBKY Kl
Krsgjaky e
Na tcet 28, fijna 117
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Veveri¢ikova Radka

Od: Severa Jifi

Odeslano: 20. gervence 2018 9:53

Komu: : Objednavky

Predmaét: FW: Objednavka €. 0856/2018/INF/O
From: Martin Lesak [maiito—

Sent: Friday, July 20, 2018 9:48 AM

To: Severa Jifi <jiri.severa@msk.cz>

Subject: RE: Objedndvka ¢. 0856/2018/ ENF/O
Dobry den

Akceptuji pfijeti objedndvky 0856/2018/INF/O

S pozdravem

Bc. Martin Lesdk

realizace prezentadéni techniky
amethyst.cz, .s.r.o.

~ Ostrava

From: Severa Jiff [mailto:]iri.severa@msk.cz]

Sent: Thursday, July 19, 2018 10:02 AM

To: I '

Cc: Vadica Toma3 <tomas.vasica@msk.cz>; Placek Kamil <kamil.placek@msk.cz>; lvanov Ivan <ivan.ivanov@msk.cz>
Subject: Objednavka €. 0856/2018/INF/0

Dobry den,

v pfiloze vam zasflam pfilohu k objednévce &. 0856/2018/INF/O. .
Zaroven Vas Zadam o akceptaci (informace o pfijeti) objednavky ¢. 0856/2018/INF/O, tak aby mohla byt platna.

S pfanim hezkého dne

Jifi Severa
technicky pracovnik
odbor informatiky

D

Moravskoslezsky kraj - Krajsky drad
28. fijna 117
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