Obj_100 180734





-----Original Message-----
From: Objednavky/DYNEX [mailto:objednavky@dynex.cz] 
Sent: Monday, July 16, 2018 8:38 AM
To: ▒▒▒▒▒▒▒▒
Subject: DYNEX LABORATORIES, s.r.o. - Potvrzení objednávky č. 100 180734




Dobrý den,

děkujeme za objednávku. Potvrzení naleznete v příloze.

Tímto akceptujeme Vaši objednávku č. 100 180734 ze dne 16.07.2018 v celkové hodnotě 73980 CZK bez DPH.
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Vlasta Černíková
DYNEX
Lidická 977
273 43 Buštěhrad
Tel: ▒▒▒▒▒▒▒▒
Fax: ▒▒▒▒▒▒▒▒
E-mail: vcernikova@dynex.cz





