
From: Kavalová Petra. Ing.  
Sent: Wednesday, July 11, 2018 11:42 AM 
>Subject: FW: Tom&Ka, s.r.o. - objednávka - DM a ŠJ, Alšova 

 

Dne 29.6.2018 v 14:59 Kavalová Petra. Ing. napsal(a): 

 

Zhotovitel: 
Tom&Ka, s.r.o. 

Kateřina Kirchnerová - jednatelka 

obchod@podlaharstvi-opava.cz 

 

IČ: 25369938 

DIČ: CZ25369938 

č.účtu:  
  

 Dobrý den, paní Kirchnerová, 

  

v souladu s rozhodnutím vedení školy, objednáváme u Vás podlahářské práce na Domově 

mládeže a v školní jídelně (ulice Alšova 24-28, Opava, PSČ 746 01), a to v následujícím 

rozsahu: 

  

Objekt Domov mládeže: 
strhnutí původního PVC, likvidace na skládce a očištění podkladu broušením - cca 30,2 m2 

vylití podest do roviny se schody - cca 11,5 m2 

PVC Ambient z 2 m šíře x 9,5 mb - cca 30,2 m2 

Lepení podesty - cca 11,5 m2 

Lepení schodů - cca 27 kusů 

Hliníkové schodové hrany 2,7 mb - cca 14 kusů 

Lepidlo - chemoprén - cca 20 kg 

  

Objekt školní jídelny: 
strhnutí původního PVC, likvidace na skládce a očištění podkladu broušením - cca 19 m2 

PVC Ambient z 2 m šíře x 9,5 mb - cca 19 m2 

Lepení podesty - cca 6 m2 

Lepení schodů - cca 17 kusů 

Hliníkové schodové hrany 2,7 mb - cca 9 kusů 

Lepidlo - chemoprén - cca 10 kg 

   

  

Cena je stanovena na základě předpokládaného objemu provedených prací, a to ve výši 

47.245,50 Kč bez DPH (DPH odvede objednatel). Cena  je brána jako maximální, vzhledem 

ke známých skutečnostem a zahrnuje veškeré náklady (např. dopravu, montáž, hrubý 

úklid …). Případné vícepráce budou odsouhlaseny písemně. Zhotovitel vystaví fakturu na 

základě skutečně provedených prací s rozpisem provedených prací zvlášť za budovu školy a 

zvlášť za budovu školní jídelny, který bude tvořit nedílnou přílohu daňového dokladu. 

 termín realizace: v rozmezí 13. až 25. srpna 2018 

místo: Alšova 24-28 

kontaktní osoby:  

Mgr. Michal Petro - za objekt Domov mládeže 

Mgr. Marcela Urbišová - ze objekt školní jídelny 

mailto:obchod@podlaharstvi-opava.cz


 Prosíme o písemnou akceptaci naší objednávky (např. e-mailem). Děkujeme 
  

Fakturační údaje: 

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace 

Tyršova 867/34, 746 95 Opava 

IČ: 72547651, DIČ: CZ72547651 

  

Upozornění: 
Pokud se na objednávku vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem 

objednatel (tj. plnění nad 50 000,- bez DPH). 

    
 S pozdravem 
  
Ing. Petra Kavalová 
Ekonom školy 
  
IČ: 72547651 
Tel.:      
Mobil 
! 

 From: Podlahářství Tom&Ka s.r.o. [mailto:obchod@podlaharstvi-opava.cz]  

Sent: Monday, July 9, 2018 1:13 PM 
To: Kavalová Petra. Ing. 

Subject: Re: Tom&Ka, s.r.o. - objednávka - DM a ŠJ, Alšova 

 

Dobrý den, 
 

děkujeme Vám za zaslání písemné objednávky. Tímto ji potvrzujeme. 
 

S pozdravem 

 

 

Kateřina Kirchnerová 

Podlahářství Tom&Ka, s.r.o. 

e-mail: obchod@podlaharstvi-opava.cz  
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