
 
-----Original Message----- 
From: ***************** [mailto:*************************] 
Sent: Monday, July 2, 2018 11:52 AM 
To: ***************** <*****************z> 
Subject: RE: Poptávka - oprava sorteru BD FACSAria 
 
Dobrý den, 
 
Potvrzuji přijetí objednávky a zasílám její akceptaci z naší strany.  
 
S pozdravem 
 
********************** 
 
I.T.A.-Intertact s.r.o. 
Revoluční 24 
110 00 Praha 1 
provozovna: 
Černokostelecká 616/143, 
108 00 Praha 108 
tel.: +420 ***************** 
fax: +420 ***************** 
email: ********************** 
www.ita-intertact.com 
 
 
 
-----Original Message----- 
From: **************** [******************]  
Sent: Friday, June 29, 2018 12:50 PM 
To: ********************* 
Subject: RE: Poptávka - oprava sorteru BD FACSAria 
 
Dobrý den, 
 
děkuji za zaslanou nabídku. Objednávám tímto zmíněný servis dle nabídky. 
Prosím o potvrzení této objednávky. 
 
Děkuji, 
 
********************* 
 
Research technician 
 
Department of Cytokinetics 
Institute of Biophysics of the CAS 
Kralovopolska 135 
612 65 Brno 
Czech Republic 
 
Tel. 1: +420 *** *** *** 

mailto:fedr@ibp.cz
mailto:nemec.m@ita-intertact.com
http://www.ita-intertact.com/
mailto:fedr@ibp.cz


Tel. 2: +420 *** *** *** 
Email: **********************> 
http://www.ibp.cz/ 
 
GPS 
49°13'16.059"N 
16°34'44.868"E 
----------------------------- 
 
Center of Biomolecular and Cellular Engineering International Clinical 
Research Center FNUSA-ICRC 
 
Pekarska 53 
656 91 Brno 
Czech Republic 
http://www.fnusa-icrc.org/ 
 
 
-----Original Message----- 
From: ***************** [mailto:***********************]  
Sent: Friday, June 29, 2018 12:43 PM 
To: **************** <********************> 
Subject: RE: Poptávka - oprava sorteru BD FACSAria 
 
Dobrý den ******************, 
 
Zasílám cenovou nabídku na preventivní kontrolu přístroje BD FACSAria a 
výměnu zrcátka. 
1) Preventivní kontrola na přístroj BD FACSAria II, výr.č. P5Y500001 vychází 
na 64.800,-Kč +21%DPH 
 
Cena zahrnuje práci, servisní výjezd a PM Kit. V částce není zahrnuta 
doprava, která je účtována dle skutečnosti. 
 
Pro orientaci uvádím předpokládanou celkovou cenu vč. dopravy á 
69.000,-,-Kč + 21%DPH. 
 
V případě preventivní kontroly a údržby se nejedná o servis daného 
přístroje. V průběhu preventivní údržby je použit tzv. PM Kit (obsahuje 
nejvíce namáhané součástky, např. filtry, těsnění, ventily,...).PM servis má 
za cíl pouze zjistit stav přístroje a zda je v provozuschopném stavu a je 
schopen vykonávat funkce ke kterým je určen. V případě zjištění závady je 
nutno servis objednat samostatně. Na základě kontroly bude vystaven protokol 
o provedení preventivní údržby. 
 
2) Oprava přístroje 
 
Oprava přístroje vychází na 11.678,- Kč +21%DPH. Cena zahrnuje práci, 
servisní výjezd a náhradní díly (zrcátko a O-kroužek). V částce není 
zahrnuta doprava. 
 
Cena za opravu vč. dopravy vychází na 15.878,-Kč +21%DPH. 

http://www.ibp.cz/
http://www.fnusa-icrc.org/
mailto:***********************
mailto:fedr@ibp.cz


 
Při spojení preventivní kontroly a opravy přístroje bude účtována celková 
cena  ve výši 77.178,-Kč +21%DPH. Tato částka je vč. dopravy. 
 
Po odsouhlasení cenové nabídky nás prosím kontaktujete (email, fax), tak aby 
Vaše objednávka byla zařazena do seznamu prací a mohl být dohodnut termín 
provedení. 
Odsouhlasením cenové nabídky vyjadřujete souhlas se servisními podmínkami 
naší společnosti, které jsou uvedeny na našich webových stránkách. Splatnost 
faktur činí max. 30 dní, dle zákona č.89/2012 Sb. 
 
 
S pozdravem 
 
********************** 
**************************** 
 
I.T.A.-Intertact s.r.o. 
Revoluční 24 
110 00 Praha 1 
provozovna: 
Černokostelecká 616/143, 
108 00 Praha 108 
tel.: +420 *** *** *** 
fax: +420 *** *** *** 
email: *******************************************> 
www.ita-intertact.com 
 
 
 
 
 
From: ************* [*****************] 
Sent: Wednesday, June 27, 2018 4:32 PM 
To: **************** 
Subject: Poptávka - oprava sorteru BD FACSAria 
 
Dobrý den, 
 
prosím o zaslání cenové nabídky na opravu BD FACSAria II SORP. Konkrétně 
prosím o nacenění periodické údržby a servis zkorodovaného zrcátka pod 
kyvetou. 
 
Předem děkuji, 
 
********************* 
 
Research technician 
 
Department of Cytokinetics 
Institute of Biophysics of the CAS 
Kralovopolska 135 

http://www.ita-intertact.com/
mailto:fedr@ibp.cz


612 65 Brno 
Czech Republic 
 
Tel. 1: +420 ************* 
Tel. 2: +420 ************* 
Email: ****************************** 
http://www.ibp.cz/ 
 
GPS 
49°13'16.059"N 
16°34'44.868"E 
----------------------------- 
 
Center of Biomolecular and Cellular Engineering International Clinical 
Research Center FNUSA-ICRC 
 
Pekarska 53 
656 91 Brno 
Czech Republic 
http://www.fnusa-icrc.org/ 
 

http://www.ibp.cz/
http://www.fnusa-icrc.org/
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