Jana Rihova

Predmét: FW: 0588_2018.pdf

From: Blanka Kolencikova [mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of info
Sent: Thursday, June 21, 2018 10:41 AM

To: Jana Rihova

Subject: RE: 0588_2018.pdf

Dobry den.

Zasilame potvrzeni o akceptaci Vasi objednavky ¢. 0588/2018
Cena bez DPH : 132624,- K¢

Zdravim,

Blanka Kolen¢ikova
Dispolab,s.r.o.

Tel.: XXXXXXXxX

From: Jana Rihova [mailto:xxxxxxxxxxxx]
Sent: Thursday, June 21, 2018 9:15 AM
To: INfo <XXXXXXXXXX>

Subject: 0588 2018.pdf

Dobry den,
v priloze posilam objednévku ¢islo 0588/2018.

Moc prosim o rychlé dodani.
Dékuji za kladné vyrizeni

S pozdravem

Jana Rihova

Statni veterinarni Gstav Olomouc
tel: +420 XXXXXXXXX



