
 MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE 
Odbor správy majetku 

Kojetická 1028, 277 11 Neratovice 

 

Č.j.:  MěÚN/41301/2016 Neratovice dne  22.07.2016  

Vyřizuje: Světlana Braborcová/315650341 

E-mail: svetlana.braborcova@neratovice.cz 

 

Ateliér MV s.r.o. 

IČO: 28540506 

Lidická 743/16 

15000 Praha 

 

OBJEDNÁVKA č. 20160099 

Objednáváme u Vás PD "Rekonstrukce komunikace ul. Fibichova" 

  

Dohodnutá cena: 96 000,- Kč bez DPH  

 96 000,- Kč vč. DPH 

  

Termín dodání: 31.08.2016 

 

Jedná se o ekonomickou činnost – režim přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) zákona o DPH, 

dodavatel je povinen uvést přesný číselný kód klasifikace CZ-CPA 41-43. 

Ve faktuře prosím uveďte, že DPH odvede odběratel. 

 

Ve faktuře prosím uveďte číslo objednávky! 

 

Fakturační údaje odběratele: 

Odběratel: Město Neratovice 

IČO: 00237108 

DIČ: CZ 00237108 

Sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice 

Č. účtu: 27-0460018359/0800 

 

 

 

 

 

 

 

Bohumil Koníček 

vedoucí odboru 

 

 

 

Činnost dle zákona č. 128/2000 Sb. k ekonomickým činnostem registrace u ŽÚ v Neratovicích. 



 

 

-----Original Message----- 

From: Miroslav Vondřich [mailto:vondrich@seznam.cz]  

Sent: Thursday, July 28, 2016 8:51 AM 

To: Braborcova Svetlana <Svetlana.Braborcova@neratovice.cz> 

Subject: potvrzeni objednavky 

 

Vážená paní Braborcová, 

děkuji za objednávku, v příloze ji posílám potvrzenou. 

Pěkný čtvrtek 

S pozdravem 

Miroslav Vondřich 

AtelierMV.com 

 


