From: Zdeněk Břečka [mailto:Zdenek.Brecka@agromel.cz] 
Sent: Tuesday, November 08, 2016 7:06 AM
To: Nedbal Petr
Subject: RE: potvrzení přijetí objednávky

Přijímám objednávku 2915952 z 7.11 2016.

Zdeněk Břečka
Sklad náhradních dílů

Agromel spol. s r.o.
Prodej a servis zemědělské techniky
Claas,Väderstad,Kverneland
K Dálnici 119,250 69 Klíčany

Mobil:724 121 480
Tel.:315 786 115
IČO:25094335
DIČ:CZ25094335
e-mail:brecka@agromel.cz



From: Nedbal Petr [mailto:nedbal.petr@vuzv.cz] 
Sent: Monday, November 7, 2016 3:27 PM
To: Zdeněk Břečka <Zdenek.Brecka@agromel.cz>
Subject: potvrzení přijetí objednávky



.Ing. Petr Nedbal   Dobrý den pane Břečka! Prosím potvrďte do textu ,že přijímáte objednávku,do přílohy to neberou. Děkuji


Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i.

Přátelství 815
10400, Praha 10 - Uhříněves

Tel.  +420267009582
E-mail: nedbal.petr@vuzv.cz
Web: 
     Objednávka2915952 z 7.11. 2016


Předběžná cena včetně DPH 261965 Kč.
Cena bez DPH 216500 Kč

Věc:náhr. díly na řezačku Claas,kombajn Claas,obraceče a shrnovače Claas a sečku Vaderstat na sezónu 2017.platba leden 2017.
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