Cahova Veronika

Od: Kutrova Martina

Odeslano: 21. brezna 2018 7:42
Komu: Cahova Veronika

Predmét: FW: akceptace- 2181807267

Faktura bez DPH 52 603,76 K¢

From: smbx-cz-vbi-Objednavky [mailto:Objednavky@hartmann.info]
Sent: Wednesday, March 21, 2018 8:39 AM

To: Kutrova Martina

Subject: RE: akceptace- 2181807267

Vazeny zakazniku,

dékujeme za Vasi objednavku/e-mail zaslany na naSi e-mailovou adresu objednavky@hartmann.info.

Vasi objednavku/e-mail pfedavame ke zpracovani.

Pokud jste jako objednatel osobou povinnou dle zéakona €. 340/2015 Sb., o zvlasStnich podminkéach
acinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), nebo
pokud vaSe objednavka podléh& témuz zdkonu, berte tuto nasi odpovéd jako pfijeti vasi objednavky.

S Uctou

Zakaznické centrum

HARTMANN - RICO a.s

Pozn.:

Tato zprava byla vygenerovana automaticky. V pripadé potfeby nas, prosim, kontaktuijte.
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Kontaktni udaje naleznete zde: Kontakty

Vice o spole¢nosti HARTMANN - RICO: O spolec¢nosti

From: Kutrova Martina [mailto:Kutrova.Martina@fnbrno.cz]
Sent: Wednesday, March 21, 2018 8:32 AM

To: smbx-cz-vbi-Objednavky <Objednavky@hartmann.info>
Subject: akceptace- 2181807267

Dobry den,
chybi mi akceptace k obj.
Dékuiji

S pozdravem,

Martina Kutrova

FN Brno- lékarna -ZM

Tel. 532232722, 2582
kutrova.martina@fnbrno.cz
ICO 65269705




