ot 'ka ¢. 3511601047 Ze dne 04.11.2016

Odbératel-fakturacni adresa Dodavatel

LD, . jméno: Mendelova univerzita v Brné AutoCont CZ a.s.

Soucast: Provozné ekonomicka fakulta

Sidlo-fakturacni

adresa: Zemeédélska 1, Brno Hornopolni 3322/34 , Ostrava-Moravska

PSC: 613 00 702 00

DIC: CZ62156489 CZ47676795

IC: 62156489 47676795

Bankovni spojeni:

¢.u.:

Mendelova univerzita v Brné jako vefejna vysoka $kola byla zfizena zakonem €. 460/1919 Sb. a nezapisuje se do obchodniho rejstfiku.
Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim plného znéni této objednavky v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv, pro ucely
uvefejnéni v registru smluv na dobu neurcitou. K uvefejnéni zasle Mendelova univerzita v Brné.

Potvrzenou objednavku zaslete obratem zpét.

Pozadujeme zaslani faktury-danového dokladu, jehoz nedilnou soucasti bude original/kopie potvrzené objednavky.

Splatnost faktury-dafiového dokladu 14 dnl ode dne jeho doruceni.

Pokyny pro dodani pfedmétu pInéni:
Termin dodani: 09.11.2016
Adresa: Mendelova univerzita v Brné,
Provozné ekonomicka fakulta, Zemédélska 1, 613 00 Brno
Zpusob prevzeti:
Vefejna zakazka: 0 ¢ast:0
Vyfizuje: ]
Tel.: +420545132201 e-mail:ji@mendelu.cz fax: +420545

Predmét pInéni: Mnozstvi/MJ Jedn.cena v¢. DPH DPH Celk.v¢.DPH

dle nabidky 00361160 1KS 64.618,84 21 % 64.618,84

Objednavka dle nabidky PN00361160.

SSD 250GB Samsung 850 EVO mSata 1ks - 2.989,- KEs DPH

512GB SSD Kingston KC400 SATA 3 2.5 (7mm) 3ks - 14.502,- K& s DPH
256GB SSD Kingston KC400 SATA 3 2.5 (7mm) kit - 2ks - 6.333,- KE s DPH
256GB SSD Kingston KC400 SATA 3 2.5 (7mm) 8ks - 22.845,- K¢ s DPH

HDD 2,5" 1TB WD10JPLX Black SATAIIl 7200rpm 32MB 6ks - 12.886,- K¢ s DPH
Externi box Zalman ZM-VE500 ¢erna 2,5" SATA 3ks - 5.064,- K& s DPH

Celkem: 64.619,- K& s DPH.
Zdroj: 1101 Stfedisko: 116

Celkova hodnota objednavky véetné DPH: 64.618,84 CZK
Datum podpisu: Datum podpisu:
Pfikazce operace odbératele: Za dodavatele:

Spravce rozpoc¢tu odbératele:
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Begin forwarded message:

From: xXxXxxxx XXXXxX < XXXXxX @autocont.cz>
Subject: RE: Objednavka - potvrzeni

Date: 4 November 2016 at 15:19:37 GMT+1
To: XXXXXX XXXXXX < XXXXXX @mendelu.cz>

Dobry den,
Objedndvka pfijata. Orazend a podepsana bude soucasti dodavky.
XXXXXX

S pozdravem

XXXXXX XXXXXX
obchodni oddéleni

AutoCont CZ a.s.
Regiondlni centrum JIH
Sochorova 3178/23, 616 00 Brno

GSM: +420 724 XXXXXX

e-mail: XXXXXX @autocont.cz
Internet: www.autocont.cz

From: XXXXXX XXXXXX [mailto: XXXXXX @mendelu.cz]
Sent: Friday, November 04, 2016 3:03 PM

To: XXXXXX XXXXXX

Ccz XXXXXX XXXXXX

Subject: Objednavka - potvrzeni

Dobry den,
prosim o potvrzeni objednavky.

XXXXXX



