Kotykova Gabriela

Od: Jitka Sim3ova <jitka@zdravtex.cz>
Odeslano: 23. kvétna 2018 11:32

Komu: Kotykova Gabriela

Predmét: FW: objendavka ¢. 1800000015
Prilohy: bizhub_C20_070324191037_0001.pdf
DuleZitost: Vysoka

Pf¥iznak pro zpracovani: Zpracovat

Stav priznaku: Opatreno pfiznakem

Dobry den pani Kotykova,

Potvrzuji pfijeti objednavky 1800000015. Termin plnéni cca konec ¢ervna. Celkova cena je 83999,-- K¢, chcete fakturaci
rozdélit ?

V nésledujici e-mailu zasilam zpracovani objedndvky.

Dékuji za odpovéd

Sim3ova J.-ZDRAVTEX s.r.0.

MT:739 631 155

From: Pavel Simsa [mailto:zdravtex@zdravtex.cz]
Sent: Thursday, May 17, 2018 1:00 PM

To: Jitka Siméova'

Subject: FW: objendavka ¢. 1800000015
Importance: High

From: Kotykova Gabriela [mailto:Gabriela.Kotykova@Ifp.cuni.cz]
Sent: Thursday, May 17, 2018 10:04 AM

To: zdravtex@zdravtex.cz

Cc: Stfechova Tat'ana

Subject: objendavka ¢. 1800000015

Importance: High

Dobry den,
v pfiloze Vam zasildm objedndvku. Na fakture uvddéjte ¢islo objedndvky.
Prosim potvrdte prijeti objedndvky (dle zdkona ¢. 340/2015 Sb.) bez tohoto potvrzeni, nebude objedndvka ucinnd.

Dékuji za vyrizeni a preji krdsny den

Gabriela Kotykovad
referent ekonomického oddéleni

Univerzita Karlova

Lékarskad fakulta v Plzni

Husova 654/3, 301 00 Plzen

Tel.: +420 377 593 421

X e-mail.: gabriela.kotykova@Ifp.cuni.cz
http://www.lIfp.cuni.cz/oddeleni/10-ekonomicke-oddeleni.html|




