Dobrý den, 

Děkuji za potvrzení objednávky. V příloze zasílám zálohovou fakturu.

Požádám Vás o avízo, jakmile platbu provedete.

Děkuji.
S pozdravem

----------------------------------
MIRONET.cz a.s.
V Háji 10, 170 00  Praha 7
Czech Republic
IC: 281 89 647
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From: 
Sent: Friday, August 05, 2016 11:57 AM
To: Ruml Vladimír <Ruml@panska.cz>
Subject: RE: poptávka-projektory / Nabídka č.: N161001539

Dobrý den

Děkuji za doplňující informaci. V příloze zasílám upravenou nabídku. Plátna jsou dárkem a nelze ho nahradit jiným, ačkoliv bych Vám rád vyhověl. V případě zájmu Vám zašlu zálohovou fakturu.

Děkuji.
S pozdravem


VIP oddělení
----------------------------------
MIRONET.cz a.s.
V Háji 10, 170 00  Praha 7
Czech Republic
IC: 281 89 647


From: 
Sent: Friday, August 05, 2016 10:42 AM
To: Ruml Vladimír <Ruml@panska.cz>
Subject: RE: poptávka-projektory / Nabídka č.: N161001539

Dobrý den.

Dovoluji si Vám reagovat na Váš email. V příloze zasílám cenovou nabídku, která obsahuje:

8x EPSON EB-585W / 3LCD / 1280 x 800 / 3300 ANSI / 10 000:1 / VGA / HDMI / USB /  LAN / Bílý
8x Projekční plátno NOBO se stativem, 150x114cm (4:3)
2x EPSON EB-585Wi / interaktivní projektor / 3LCD / 1280 x 800 / 16:10 / 3300 ANSI/ 10 000:1/ HDMI / bílý

Ceny jsou nastaveny tak, aby odpovídaly Vašemu zadání 

Požádám Vás o informaci, zda je nabídka vyhovující.

Děkuji za odpověď.
V případě dotazů mne kontaktujte na uvedený email.
S pozdravem


VIP oddělení
----------------------------------
MIRONET.cz a.s.
V Háji 10, 170 00  Praha 7
Czech Republic
IC: 281 89 647

Web www.mironet.cz  



From: Ruml Vladimír [mailto:Ruml@panska.cz] 
Sent: Friday, August 5, 2016 10:25 AM
To: VIP - Mironet <vip@mironet.cz>
Subject: poptávka-projektory

Dobrý den ,
rádi bychom u vaší firmy objednali 10ks projektorů .

A to :  8 ks
https://www.mironet.cz/epson-eb585w-3lcd-1280-x-800-3300-ansi-10-0001-vga-hdmi-usb-lan-bily+dp262082/ 

a 2 ks 
https://www.mironet.cz/epson-eb585wi-interaktivni-projektor-3lcd-1280-x-800-1610-3300-ansi-10-0001-hdmi-bily+dp251505/ 

Cena nesmí přesáhnout částku 420.000,- Kč včetně DPH

Tak bych poprosil o zprávu, zda je to možné a případně nějakou cenovou kalkulaci .

Děkuji mnohokrát

Ing. Vladimír Ruml

SPŠ sdělovací techniky
Panská 3
Praha 1
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