Mendelova

univerzita

v Brné

OBJEDNAVKA  71-3-8-2016

Ze dne: 3/8/2016

Misto dodani: Stredisko sluzeb 71,
pila Olomuc¢any 61

Dodaci IhGta: 4/8/2016

ZpUsob dopravy: nakladni

ODBERATEL:

Mendelova univerzita v Brné
Zemédélska 1

613 00 Brno

ICO: 621 56 489

DIC: CZ62156489

Nazev a popis zboZi

Nafta motorova (stf. Adamov 71)
Nafta motorova (stf. Olomucany 61)

Celkova cena plnéni je 610 200 K& bez DPH

Mnozstvi

XX
XX

DODAVATEL:
AGRO 2000 s.r.o.
U Barborky 90/1
674 01 Trebic
ICO: 25586521
DIC: CZ25586521

MJ Jednotkova cena
v K¢ bez DPH

Lt XX

Lt XX

Na zakladé zakona ¢. 340/2015 Sbh., o registru smluv vas Zadame o neprodlené zaslani

akceptace objednavky e-mailem.

Fakturu vystavte na adresu:
Mendelova univerzita v Brné
Zemédélska 1

613 00 Brno

ICO: 621 56 489

DIC: CZ62156489

Fakturu zaslete na adresu:
Skolni lesni podnik Masarykuv les Kitiny

Kitiny 175

679 05 Kitiny

Vyfizuje: Telefon:
Penézni Gstav: Cislo uétu
Komeréni banka, a.s. 433631/0100

pobocka Blansko

e-mail:



From: karaspetr75@seznam.cz [mailto:karaspetr75@seznam.cz]
Sent: Wednesday, August 3, 2016 9:11 AM

To: Bartdnék Daniel

Subject: Re: Objednavka MN

Dobry den,

potvrzuji pfijeti Vasi objednavky.

S pozdravem

Petr Karas, AGRO 2000, s.r.o., Trebic
Tel.: 725014 704

From: Bart(inék Daniel

Sent: Wednesday, August 3, 2016 9:04 AM
To: tesarova@agro2000.cz

Cc: karaspetr75@seznam.cz

Subject: Objednavka MN

Dobry den,

Vv pfiloze Vam posilam objednavku €. 71-3-8-2016, Zadam Vas o akceptaci objednavky.

Dékuji

S pozdravem

Ing. Daniel Barttinék
Vedouci strediska sluzeb Adamov

Mendelova univerzita v Brné
Skolni lesni podnik Masarykuyv les Kftiny

Nadrazni 374 / 679 04 Adamov
www.autoservisadamov.cz , www.slpkrtiny.cz
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