Objednavka

Objednavka &islo : 10136/18 1116402

Datum vystaveni : 24.04.2018
Termin dodani : 25.04.2018
Zakazka : INVPLAN2018
Odbératel: 1C : 63080249 Dodavatel : PC Net CZ spol. s r.0.
Kongresové centrum Praha, a.s.
5. kvétna 1640/65, Nusle Husova 241/7
140 00 Praha 4 11000 Praha
&. uétu: KB 6502790257/0100 1E0O : 25538080
Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym DIC . CZ25538080
soudem v Praze oddil B, vlozka 3275
DIC : CZ63080249
Objednavame u vas:
Cena/MJ bez DPH Celkem bez DPH
Pocet jednotek MJ DPH % Cena/MJ s DPH Celkem s DPH Sleva %

Oznageni a popis dodavky

dle pfilozené cenove nabidky vypocetni techniky

Lenovo Thinkpad X1 Carbon 5.gen
Lenovo AlO Thinkcentre M81 0z (v&. tiileté on-site zaruky)
Lenovo AlO ThinkCentre M810z

Lenovo AlO Thinkcetre M910z

Kontaktni osoba za KCP: Daniel Rovny, tel. 739 539 220

Celkem

Vystavil : Jana Hrudkova

Tel.: +420 261172304, 739539302
E-mail: jana.hrudkova@kcp.cz

Podpis a razitko :

r

Kongresové centrum Praha, a.s. je povinna ve smysiu Zakona C. 340/2015 Sb. (zakon o registru smiuv) uverejiiovat v registru smiuv smlouvy,

hodnoty jejich pred
které jsou zvefejndny na www.kcp.cz.

métu bez DPH je vy$8i neZ 50.000,- KE. Prava a povinnosti mezi stranami se fi

il \ jestlize vySe
di Etickym kodexem a Smérnici predchazeni trestné ¢innosti,

~




Marek Petr

Od: David Karny <karny@lenovoservis.cz>
Odeslano: 26. dubna 2018 13:42

Komu: Marek Petr

Predmét: RE: objednéavka 10136/18/ 116402
Dobry den,

Souhlasim se zvefejnénim objednavky do registru smluv.

S pratelskym pozdravem

Team leader

j +420 724 337 992 @ +420 272700855 ~ karny@lenovoservis.cz

marsann

www.lenovoservis.cz

From: Marek Petr <petr.marek@praguecc.cz>
Sent: Thursday, April 26, 2018 1:42 PM

To: karny@lenovoservis.cz

Subject: FW: objednavka 10136/18/ 116402

Dobry den, jesté potfebuji pisemny souhlas se zvefejnénim této objedndvky do registru smluv (akceptace)

Marek Petr

From: David Karny [mailto:karny@lenovoservis.cz]
Sent: Thursday, April 26, 2018 1:40 PM

To: Marek Petr <petr.marek@praguecc.cz>

Cc: Daniel Rovny <daniel.rovny@praguecc.cz>
Subject: RE: objednavka 10136/18/ 116402

Dobry den,

Dékuji za zaslanou objednavku, potvrzuji jeji pfijeti a zasilam v pfiloze fakturu za dodané zboZi.

S pfatelskym pozdravem

Team leader

j +420 724 337 992 @ +420 272 700 855 =7 karny@lenovoservis.cz



marsann

www.lenovoservis.cz

From: Marek Petr <petr.marek@praguecc.cz>
Sent: Thursday, April 26, 2018 1:30 PM

To: karny@lengvoservis.cz

Cc: Daniel Rovny <daniel.rovny@praguecc.cz>
Subject: objednavka 10136/18/ 116402

Dobry den,

v pfiloze Vam posildme objednavku ¢islo 10136/18/ 116402 Zadame o potvrzeni pfijeti véetné souhlasu
akceptace objedndvky z divodu skutecnosti, Ze Kongresové centrum Praha, a.s. je povinna ve smyslu zdkona €.
340/2015 Sh. (zékon o registru smluv) uvefejriovat v registru smluv smlouvy, jestlize vyse hodnoty jejich pfedmétu
bez DPH je vyssi neZ 50.000,- K. Bez tohoto potvrzeného pisemného souhlasu nelze objednavku
uskuteénit. Pfedem dékuji.

Dékuji
S pozdravem

Marek Petr
Referent zasobovani

¢  PRAGUE

CONGRESS CENTRE

Kongresové centrum Praha, a.s.

5. kvétna 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4
tel.:  +420261172531

mobil: +420 739 539 101

e-mail: petr.marek@praguecc.cz

web: www.praguecc.cz

s

: Prague
Holiday Inn Convention W' a praes _
Bureau = P : v

Spolednost je zapsana v obchodnim re)stitku Méstského soudu v Praze pod spis. znackou B 3275,

Kongresové centrum Praha, a.s. jake odestlatel e-mailové zprivy pro odstranént pochybnosti uvddi, Ze tento e-mail nepfedstavuje nabidku na uzavieni smlouvy
ve smyslu ustanoveni § 1731 zdkona €. 89/2012 Sh., obéansky zakonik. Souéasné tento email nemiize byt vykiddan jake z3vazne pfijeti nabidky. jakykoliv
smiuvni vztah mezi stranami muize byt zaloZen vyhradné na zakladé zviasini pisemne smiouvy.



