Monika Jelinkova

od:
Odeslano:
Komu:
Predmét:
Prilohy:

Ahoj Monco,

Ing. Dagmar Jirkova <dagmar jirkova@svupraha.cz>
patek 27. dubna 2018 13:26

'‘Monika Jelinkova'

Objednavka 83/HS/18 + akceptace ke zverejnéni
Objednavka HS 83 bezpecnostni obalky C3.pdf

Prosim o zvefejnéni objednavky v pfiloze a akceptaci viz email niz. Pfedem moc dékuji ©

D.

From: Pavel Mrekva [mailto:Pavelm@protrade.cz]
Sent: Friday, April 27, 2018 1:02 PM

To: Ing. Dagmar Jirkova

Subject: RE: Objednavka bezpe¢nostnich obélek - SVU Praha

Dobry den,

Dékujeme timto za objedndvku a akceptujeme ji véetné ceny v ni uvedené

S pozdravem

Pavel Mrekva
ProTrade, s.r.o.

Na Koneéné 50/2

142 00 Praha 4 - Pisnice

Tel: +420 261 912 427,430
Mob: +420 603 248 877
Fax: +420 261 912 273

ICO : 64583031
DIC : CZ64583031

From: Ing. Dagmar Jirkova [mailto:dagmar.jirkova@svupraha.cz]
Sent: Friday, April 27, 2018 12:05 PM

To: Pavel Mrekva

Subject: Objednavka bezpe¢nostnich obélek - SVU Praha

Dobry den, pane Mrekvo,



Dle zadani a cenové nabidky pro SVS u Vas objednavame bezpecnostni obalky typu Amersafe C3 dle pfiloZzené
objednavky. Prosim o uvedeni naseho ¢isla objednavky (83/HS/18) na fakturu a o nastaveni splatnosti 14 dni.
Fakturu postaci poslat elektronicky.

Pfedem velmi dékuji a preji pékny den

Ing. Dagmar Jirkova

Referent vnitfniho auditu a vefejnych zakazek
Statni veterinarni ustav Praha

Sidlistni 136/24, Praha 6 - Lysolaje

e-mail: dagmar.jirkova@svupraha.cz

telefon: 251 031 343, 770119012
www.svupraha.cz




