
 

 

Fatra. a.s., Napajedla, 

třída Tomáše Bati 1541, PSČ 763 6I, Česká republika 

ČísloObjednávky/datum 4700014393 / 

23.04.2018 Kontaktní osoba/Telefon 

LEVCOVÁ JIŘINA/577 502 478 

Naše číslo faxu/Mobil.telefon 

+420 577 502 458/+420 724 405 806  

E-mail 

jirina.levcova@fatra.cz 

Daňové identif.číslo 

CZ27465021 

Městské divadlo Zlín, 

příspěvková organizace 

Tř. T. Bati 4091/32   
761 87 Zlín 

Česká republika 

Vaše číslo dodavatele u nás 

1101302 

Dodejte do: 

Fatra, a.s. 

Třída T. Bati 1541 

763 61 Napajedla 

Plat.podm. :30 dnů 

Pol. Ma teriál 

Obj.množstvi 

Termín dodávky 

Označeni 

Jednot.  Cena za jednotku 

22.05.2018 

Měna CZK 

Hodnota netto 

01

0 

900701 

1 

Divadelní představení Noc na Karlštejně 

Jedn.v~k.  112.147,00  112.147,00 

22. 5. 2018 na l8hod.: 

 213ks á 32 OKč  .................... . 

 216ks á 300Kč  ...................... . 
 109ks á 250Kč  ...................... . 

68.160Kč 

64.800Kč 

27.250Kč 

 538ks  .............................................. 160. 
210Kč 

sleva 30%.................. - 48.063Kč 

Celkem částka k úhradě: l12.147Kč 

Celk.hodn.netto bez DPH v CZK 112.147,00 

Faktura musí obsahovat číslo objednávky, příp. číslo smlouvy. Kopie protokolu o předání a převzetí podepsaného oběma smluvními 
stranami nebo oboustranně podepsaný dodací list budl! nedílnou součástí konečné faktury, Prodávající je povinen vystavit fakturu v 

souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky. Faktury musejí být vyhotoveny dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s přesnou a nezaměnitelnou specifikací účelu fakturované částky. Nebude-li faktura obsahovat 

některou zákonnou nebo sjednanou náležitost, je kupující oprávněn ji v době splatnosti vrátit prodávajícímu. Ve vrácené faktuře musí být 
označen důvod vrácení. Prodávající je povinen vystavit bezvadnou fakturu s novou lhůtou splatnosti s tím, že původní související finanční 
závazek kupujícího vrácením vadné faktury zanikl. 

Telefon: 

+420 577 50 J III 

Fax: 

+420577 502 555 

Internet: 

wv .. 'W . fa tra. 
cz 

E-mail· 

lllfo@fatra.cz 

Banka: Komerční banka Zlín, č.ú, 1200661/0100 Zapsaná v 

OR II I<':S Brno Rg. B 4598 

IČ'O: 

27465021 

DiČ' 

CZ27465(!:' I 

mailto:jirina.levcova@fatra.cz
mailto:lllfo@fatra.cz


 

 
Fatra, a.s., Napajedla, 

třída Tomáše Bati 1541, PSČ: 763 61, Česká republika 

CísloObjednávky/datum 

4700014393 / 23.04.2018 Strana 

2 

Pol. Materiál 

Obj.množství 

Označení 

Jednot. Cena za jednotku Hodnota netto 

Faktury zaslané e-mailem prijimáme pouze na základě Dohody o elektronickéfakturaci. V pripadě zájmu o zasllánifaktur e-mailem se 

obraťte na e-mail dohodyiiifatra.cz a dohoda vám bude zaslána. Vřopačném piipadě zasilejte faktury pouze poštou. 

Dodavatel/prodávající není oprávněn postupovat pohledávky vyplývající nebo související s touto objednávkou na třetí osoby. 
Objednatel/odběratel je za podmínek dle ust. § 109 a 109a zák.č, 235/2004 Sb. oprávněn.u zdanitelných plnění podléhajících odvodu DPH v 
České republice, zaplatit DPH ke zdanitelnému plnění dle této objednávky přímo na účet správce daně dodavatele/prodávajícího. Akceptací 
této objednávky nebo uskutečněním plnění dle této objednávky vyjadřuje dodavatel/prodávajicí souhlas se všemi podmínkami smluvního 
vztahu uvedenými v této objednávce. 

Petr Pernička 

~editel logistiky 

Ing. Renata Kubinov~ Vedoucí 

operativního nákupu 

-------------------------------------------------- 

.::riř"ina 

Levcová Nákupce 

Telefon: 

·14:!O 577 501 III 

Fax: 

+420577 50=: 5S5 

Jnternet: 

Wl,VV/. fatra.cz 

Ii-mail: 
Banka: Komcrčnibanka Zlín. č.ú 1200661/01(1) Zapsaná 

li OR II KS Brno Rg. B 459~ 

IČO 

2746502 I 

DIČ'. 

CZ274650~ I 



 

 

Pospíši lová M arcela 
 _ ••• 11 •••••  ______________________ ._ ••••  _____________________________ , ••••••••• ,  ____________ , ••••••••••••••••••• ,  _________________ _ 

Předmět: 

Přílohy: 

Platí do: 

FW': objednávka 4700014393 

Městské divadlo 14393.pdf 

20. října :201180:00 

From:: Pospíšllcvá Marcela 

Sent: Monday, April 23, 2018 12:53 PM 

To: '[irina.levcovajpřatra.cz' <jirina.levcova@fatra.cz> 

Cc:: Kratinohová Eva <Kratlnohovaipdivadlozlin.cz>: Macháčkové Kateřina <rnachackovačsdivadlozlin.cz>  

Subject: FW: objednávka 4700014393 

Paní IL.IE!VCová, 

potvrzuji přijetí objednávky. 

hezký den a s pozdravem 

Mléll'C:.~llél Pospfšllová / obchodní referent 

Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace 

telefon S~~7 636 2.20, mobil 734· 41.-;' ~~05 

w~~~~c~~~~b~~~~~t loz I i nl!~~ 

From: E!~l!J~~I.levq~~!@fatra .cz [m~@~2.Jiri né!levcova@fatra.czll 

Sent:: Mondav, April 23, 2018 12:3:2 PM 

To: Pospfštlová Marcela <~~]~?;~~~~ldii\~!!~~2.~Un.cz> 

Subject: objednávka 4700014393 

Dobrý den, 

v příloze zasílám objednávku, prosím o splatnost fkt, 30 dnů, 


