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Eva Myšková

Předmět: FW: Fakturace 18010251, 18010252, 18010253, objednávka OP097

From: Martina Vančurová  
Sent: Tuesday, April 17, 2018 10:48 AM 
To: Eva Myšková 
Subject: FW: Fakturace 18010251, 18010252, 18010253, objednávka OP097 
 
„S objednávkou souhlasíme v plném znění“. 
  
  
S pozdravem 
     
Martina VančurováMartina VančurováMartina VančurováMartina Vančurová                 
ELVOSTAV a.s.ELVOSTAV a.s.ELVOSTAV a.s.ELVOSTAV a.s. 
Stavební společnost 
Kolmá 12, Praha 9 – Vysočany 
 

www.elvostav.cz 
  

From: Eva Myšková  
Sent: Tuesday, April 17, 2018 9:41 AM 
To: 'Martina Vančurová' 
Subject: FW: Fakturace 18010251, 18010252, 18010253, objednávka OP088 
  
Dobrý den, 
  
v příloze zasílám objednávku na opravu kabelových spojek v areálu. 
  
Jelikož je tato objednávka nad částku 50.000,- Kč prosím o potvrzení odpovědí na tento e-mail – postačí 

„s objednávkou souhlasíme v plném znění“. Objednávka bude následně zadána do Registru smluv. 
  
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. 
  
S pozdravem a přáním hezkého zbytku dne 
  
Eva Myšková 
Technicko-provozní oddělení 
  

 
  
Výstaviště Praha, a. s. 
Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 
IČ: 25649329 
DIČ: CZ25649329  


