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OGL - Hulínská

Od: Renata Raisova <r.raisova@kunsttrans.cz>
Odesláno: 29. března 2018 16:04
Komu: OGL - Hulínská
Předmět: RE: potvrzení objednávky
Přílohy: Objednávka.pdf

Dobry den, 
V priloze posilam scan podepsane objednavky. 
Zdravim a preji prijemne svatky, 
 
 
Renata Raisová 
 
T: (+420) 224 301 094 
M: (+420) 606 636 094 
F: (+420) 224 301 091 
E: r.raisova@kunsttrans.cz 

 

                           
  Dukelských hrdinů 47  
  170 00 Praha 7                                
  www.kunsttrans.cz 
 
 

 
 

From: OGL - Hulínská [mailto:beata.hulinska@ogl.cz]  
Sent: Tuesday, March 20, 2018 10:54 AM 
To: Renata Raisova 
Subject: RE: potvrzení objednávky 
 
Vážená paní Raisová, 
 
dovoluji si Vás dodatečně poprosit o potvrzení objednávky č. 44/2018 na transport děl z Oblastní galerie Liberec 
z důvodu  
nutnosti zveřejnit tuto v Registru smluv na portálu MV. 
 
Předem Vám děkuji za ochotu a jsem s pozdravem 
Beáta Hulínská 
Asistentka ředitele OGL 
 

From: OGL - Štěpanovičová [mailto:zuzana.stepanovicova@ogl.cz]  
Sent: Wednesday, September 27, 2017 11:27 AM 
To: beata.hulinska@ogl.cz 
Subject: potvrzení objednávky 
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From: Renata Raisova [mailto:r.raisova@kunsttrans.cz]  
Sent: Tuesday, September 26, 2017 6:06 PM 
To: OGL - Štěpanovičová 
Subject: RE: dotaz na kalkulaci - Mnichov 
 
Mila pani Stepanovicova, 
Dekuji za objednavku.  
Preji hezky vecer,                                                                              
 
 
Renata Raisova 
KUNSTTRANS PRAHA spol. s r.o. 
Dukelskych hrdinu 47 
170 00 Praha 7 
 
direct line: +420 224 301 094 
fax. +420 224 301 091 
email: r.raisova@kunsttrans.cz 
www.kunsttrans.cz 
 

 
 

From: OGL - Štěpanovičová [mailto:zuzana.stepanovicova@ogl.cz]  
Sent: Tuesday, September 26, 2017 5:54 PM 
To: Renata Raisova 
Subject: dotaz na kalkulaci - Mnichov 
 
Milá paní Raisová,  
 
děkuji Vám za kalkulaci. Připojuji objednávku.  
 
S pozdravem,  
Zuzana Štěpanovičová 
 
 
 
 
 

From: Renata Raisova [mailto:r.raisova@kunsttrans.cz]  
Sent: Saturday, September 16, 2017 12:22 PM 
To: OGL - Štěpanovičová 
Subject: RE: dotaz na kalkulaci 
 
Dobry den, 
Omlouvam se za zpozdeni, v priloze posilam kalkulaci. 
Zdravim, 
 
 
Renata Raisova 
KUNSTTRANS PRAHA spol. s r.o. 
Dukelskych hrdinu 47 
170 00 Praha 7 
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direct line: +420 224 301 094 
fax. +420 224 301 091 
email: r.raisova@kunsttrans.cz 
www.kunsttrans.cz 
 

 
 

From: OGL - Štěpanovičová [mailto:zuzana.stepanovicova@ogl.cz]  
Sent: Tuesday, September 05, 2017 11:20 AM 
To: Renata Raisova 
Subject: dotaz na kalkulaci 
 
Dobrý den, paní Raisová,  
Chtěla jsem se zeptat: kdy můžeme očekávat kalkulaci na transport z Drážďan, výstava Angermeyer?  
Předem Vám děkuji za odpověď. 
 
Zuzana Štěpanovičová 
 


