RE: Objednavka na opravu

Pfedmét: RE: Objednavka na opravu

Od: "Wurm Michal (LSC)" <michal.wurm@Iliebherr.com>
Datum: 10.4.2018 10:41

Komu: TSM Litoméfice - technicky usek <technicky@tsmlt.cz>

Dobry den,
Dékuji za objednavku a potvrzuji servisni opravu nakladace L524/10243.
Potrebné dily zajistim a hned po té upresnime termin telefonicky, dle moZznosti.

Hezky den.

S pozdravem / Mit freundlichen GrifRen

Michal Wurm
Regiondlni vedouci servisu Cechy / Regionaler Serviceleiter

Liebherr-Stavebni stroje CZ s.r.o.
Primyslova 505
CZ - 250 70 Postrizin

Tel: +420 323 551 104

Mobil: +420 724 068 888

E-Mail: michal.wurm@liebherr.com
Internet: www.liebherr.cz

Jednatelé spolecnosti: Jaroslav Moravec, Valdemar Matuska

"Neni - 1i vyslovné uvedeno jinak, tato zprava neni ve smyslu § 1757 zakona ¢.
89/2012 Sb., obcansky zakonik, potvrzenim obsahu jakékoliv smlouvy, dohody ¢i jiného
ujednani drive uzavfeného mezi spolelnosti LIEBHERR-STAVEBNI STROJE CZ s.r.o., IC:
25736833, DIC: CZ 25736833, se sidlem: Vintrovna 17, &.p. 216, 66 441 Poplvky u
Brna, zapsana u Krajského soudu v Brné, spisova znacka C 36390 a zamySlenym
prijemcem této zpravy. Neni - 1i vyslovné uvedeno jinak, tato zprava nepotvrzuje ani
neprijima obsah zpravy ¢i sdéleni, na které tato zprava reaguje."

————— Original Message-----

From: TSM Litomérice - technicky uUsek [mailto:technicky@tsmlt.cz]
Sent: Tuesday, April 10, 2018 7:39 AM

To: Wurm Michal (LSC)

Subject: Objednavka na opravu

Dobry den,

v priloze posilim objednavku na opravu nakladace Liebherr L152 dle cenové nabidky.
Prosim o potvrzeni prijeti této objednavky (postac¢i odpovéd na tento e-mail).
Dékuji, s pozdravem

Jan Zidek.

Jan Zidek, vedouci technického useku, Technické sluzby mésta Litomérice,

tel: +420 416 725 523, mob: +420 602 493 651, mail: technicky@tsmlt.cz.
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