Karel Tribula

Od: Pavla Liborova - Mikroskopy ARSENAL <pavla.liborova@arsenal.cz>
Odeslano: 21. fijna 2016 18:23

Komu: ‘Karel Tribula'

Predmét: RE: poptavame mikroskop

Dobry den,

Je to pfesné tak, jak se kolega Vacha s panem Teichmanem domluvil. Jediny rozdil je v objektivu 60x, ktery mame jen
achromaticky.

Sestavu Vdm mhzeme bud zaslat prepravni sluzbou a nebo ji kolega pfiveze a nainstaluje, pfipadné zaskoli. Platite
pouze dopravné 8,3 K¢ bez DPH na 1 km.

V pfipadé zaslani jsou samoziejmé viechny pfistroje opatfeny navody a také je mozna konzultace po telefonu.
V pfipadé instalace kamery se maze technik pfipojit pfes vzdalenou plochu.

Mém tedy brat pfedchozi e-mail za objednavku a predat koleglim k vyfizeni?

Dékuji za odpovéd'a preji pohodovy vikend

Pavla Liborova

From: Karel Tribula [mailto:tribula@szes-la.cz]

Sent: Friday, October 21, 2016 2:54 PM

To: 'Pavla Liborova - Mikroskopy ARSENAL' <pavla.liborova@arsenal.cz>
Subject: RE: poptdvame mikroskop

Dobry den.
Jestli s parametry souhlasil p. Teichmann ( ve 12:30 s nim mluvil nékdo od Vas) to je to OK. Cenu akceptujeme.

Dékuji za Vasi vstficnost.

Tribula Karel
Ekonom Skoly
C.t. 725970196

Stfedni skola zemédélska a veterinarni Lanskroun
Dolni Tresfiovec 17

563 22 Lanskroun

ICO: 00087670

DIC: CZ00087670

From: Pavla Liborova - Mikroskopy ARSENAL [mailto:pavla.liborova@arsenal.cz]
Sent: Friday, October 21, 2016 2:00 PM




To: 'Karel Tribula' <tribula@szes-la.cz>
Subject: RE: poptavame mikroskop

Dobry den, pane Tribulo,

Po dohodeé s kolegou bych upravila navrh sestavy tak, 7e ubereme objektiv 100x a misto néj pfiddme objektiv 60x —
ten mame bohuZel pouze v achromatu. Naopak objektiv 40x dodame semiplan. Kameru s adaptérem ponecham a
celou sestavu bych pro Vds zvyhodnita ndkupem za 56.490,- K& s DPH

Bylo by to pro Vas takto realné?

Za odpovéd predem dékuji

Pavla Liborova

From: Karel Tribula [mailto:tribula@szes-la.cz]
Sent: Friday, October 21, 2016 8:21 AM

To: pavla.liborova@arsenal.cz

Subject: FW: poptavame mikroskop
Importance: High

Dobry den.

Pani Liborova, moc Vam dékuji za nabidku. BohuzZel pfesahuje nase finanéni moZnosti. Potfeboval bych se pohybovat
nékde okolo 50.000 K¢ véetné DPH. Mohla byste mi prosim nabidnout né&jakou podobnou konfiguraci ?

Dékuji za Vas cas.

Hezky den

Tribula Karel
Ekonom 3koly
C.t. 725970196

Stredni skola zemédélska a veterinarni Lanskroun
Dolni TfeSriovec 17

563 22 Lanskroun

ICO: 00087670

DIC: €CZ00087670

From: Pavla Liborovd - Mikroskopy ARSENAL [mailto:pavla.liborova@arsenal.cz]
Sent: Friday, September 23, 2016 11:37 AM

To: tribula@szes-la.cz

Subject: RE: poptavame mikroskop

Importance: High

Dobry den, pane Tribulo,



rada Vam nabidnu trinokularni model s HD kamerou a LCD monitorem, ktery presné spliuje Vade pozadavky a je
skladem, tedy k okamzitému odbéru.

Cenovou nabidku véetné technickych parametrii naleznete v pifloze tohoto e-mailu.

Pokud budete mit jakékoliv doplfiujici dotazy nevahejte mne obratem kontaktovat.

S pozdravem a pfanim pékného dne

Pavla Liborova

Vedouci obchodniho oddéleni

Arsenal s.r.o0.

vzorkova prodejna 7. patro

Na Strzi 59, 140 00 Praha 4
Tel./fax: 261 222 561

E-mail: Pavla.Liborova @arsenal.cz

www.mikroskopy-arsenal.cz
www.skolni-mikroskopy.cz
www.digitalni-mikroskop.cz
www.resene-ulohy-pro-mikroskop.webnode.cz
www.mikroskopy-mikroskop.cz

u Facebook Mikroskopy Arsenal
28 Google+ Mikroskopy Arsenal

Zachovavejte, prosim, historii zpravy, urychli to feSeni Vaseho poZadavku.

% Prosim, netisknéte tento e-mail, pokud to neni nutné

From: Karel Tribula [mailto:tribula@szes-la.cz]
Sent: Thursday, September 22, 2016 11:57 AM
To: tribula@szes-la.cz

Subject: FW: poptavame mikroskop

Dobry den.
Nase gkola poptdva mikroskop s danymi parametry { v pfiloze)

M(iZete mi prosim zaslat email, zda byste jej byli schopni dodat, za jakou cenu a za jakou dobu od potvrzeni nasi
objednavky?

Dékuiji za Vasi odpovéd’



Hezky den

Tribula Karel
Ekonom Skoly
€.t. 725970196

Stfedni Skola zemédélska a veterinarni Langkroun
Dolni Tfesriovec 17

563 22 Lanskroun

ICO: 00087670

DIC: CZ00087670



