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Sent: Monday, March 26, 2018 10:13 AM
To: 
Subject: RE: Jednorázová splátka pro dalšího účastníka projektu č. QJ1610390 dle smlouvy r.č. 54/2014

Dobrý den,

akceptujeme Vaši objednávku 2918697 ze dne 13.3.2018.
Děkujeme

Best regards,

AGE s.r.o.
Osvobození 448
517 71  České Meziříčí
Czech Republic



-----Original Message-----
From: 
Sent: Tuesday, March 20, 2018 2:18 PM
To: 
Subject: Jednorázová splátka pro dalšího účastníka projektu č. QJ1610390 dle smlouvy r.č. 54/2014
Importance: High

Dobrý den,
upozorňujeme, že je nutné z vaší strany v co nejkratším termínu objednávku emailem potvrdit a vyčkat s plněním do doby, než obdržíte informaci, že je objednávka zaregistrována v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. 
Potvrzení objednávky musí být v původním textu emailu nikoliv v příloze. 
Dejte tedy odpovědět na email.....a potvrďte převzetí objednávky. 

Objednávka 2918697 ze dne 13.3.2018
Cena S DPH 360 000,-
Cena bez DPH 297 520,66

Věc: Jednorázová splátka pro dalšího účastníka projektu č. QJ1610390 dle smlouvy r.č. 54/2014


Děkujeme.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves
IČ 00027014
DIČ CZ00027014



Odesláno automaticky ze systému Byznys
Sestava Objednávka


