Jelinkova Gabriela

Od: Benes Vojtéch DiS.
Odeslano: 20. bfezna 2018 15:14
Komu: Pospisil Filip

Predmét: FW: CN 025 2018 Philips
DuleZitost: Vysoka

From: Kloucek, Jan [mailto:jan.kloucek@philips.com]
Sent: Monday, March 19, 2018 2:41 PM

To: Pospisil Filip; PMS.Service (Functional Account)
Subject: RE: CN 025 2018 Philips

Dobry den,
Potvrzuji pfijeti objednavky.

Termin opravy je v tuto chvili planovan na pondéli 26.3., bohuZel nemam od dodavatele v tuto chvili potvrzeny
termin. Jakmile budu mit dalsi informace, budu Vas informovat.

S pozdravem

From: PospiSil Filip [mailto:filip.pospisil@ftn.cz]

Sent: Monday, March 19, 2018 1:36 PM

To: PMS.Service (Functional Account) <pms.service@philips.com>
Cc: Kloucek, Jan <jan.kloucek@philips.com>

Subject: CN 025 2018 Philips

Importance: High

Dobry den,

posildm Vam odsouhlasenou cenovou nabidku 00300/025/2018 na opravu RTG .Zadédm o zaslani potvrzeni o pfijeti
nabidky.

Souvisejici dafiové doklady smérujte na adresu faktura@ftn.cz Na fakturu vidy uvadéijte ¢islo nasi objednavky.

S pozdravem,

oddéleni pfistrojové techniky

Thomayerova nemochice
Videriska 800
140 59 Praha 4 — Krc



