From: CK Tihelka [mailto:antonytihelka@seznam.cz] 
Sent: Tuesday, February 27, 2018 9:41 AM
To: Jarmila Hrušková <ekonom@zus-hlucin.cz>
Subject: RE: Orlí hnízdo

Dobrý den,

děkujeme za zaslání Vaší objednávky, kterou tímto potvrzujeme.

Ohledně ubytování v jednolůžkovém pokoji je příplatek 1 600Kč/os. pobyt viz cenová nabídka, dejte nám prosím vědět zda tito zájemci příplatek  akceptují. Děkuji.

Pěkný den Andrea Tihelková

-- 

Cestovní a dopravní kancelář
mobil: 602 514 563
E-mail: autobusytihelka@seznam.cz
Web: www.cktihelka.cz
Facebook: fb.com/cktihelka

---------- Původní e-mail ----------
Od: Jarmila Hrušková <ekonom@zus-hlucin.cz>
Komu: autobusytihelka@seznam.cz
Datum: 27. 2. 2018 8:15:50
Předmět: RE: Orlí hnízdo 
Vážená paní Tihelková, 
v příloze zasílám objednávku na zájezd Orlí hnízdo pro naše zaměstnance a prosím o zaslání akceptace objednávky. Zároveň zasílám požadovaný seznam zaměstnanců. Číslo OP pana Krejčíře a případné změny OP dořešíme.
 Děkuji za vstřícnost i shovívavost při řešení našeho zájezdu.
S pozdravem
 Ing. Jarmila Hrušková, ekonomka
Základní umělecká škola P. J. Vejvanovského
U Bašty 613/4, 748 01  Hlučín
Tel. 595 041 198
e-mail: ekonom@zus-hlucin.cz
 
 [image: cid:image001.jpg@01D14C96.B5FB0F70]
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí! 
[bookmark: _GoBack] From: Romana.Palackova@seznam.cz [mailto:Romana.Palackova@seznam.cz] 
Sent: Monday, February 26, 2018 8:36 AM
To: reditel@zus-hlucin.cz; zastupce@zus-hlucin.cz; jarmila.hruskova@zus-hlucin.cz
Subject: Orlí hnízdo
 
Dobré ráno, prosím, dořešte objednávku a převeďte seznam účastníků do jiného formátu (neumím to B-))
Do seznamu jsem zatím napsala Zdeňku s manželem a pana ředitele - doupravíme.U některých lidí nemám os. údaje, taky prosím o doplnění. Moc díííííky R.
 
Dobrý den paní Běhůnková,
prosíme o zaslání slíbené objednávky ohledně domluveného zájezdu. Bez objednávky nemohu zaslat platbu na hotel, už to docela spěchá.
 
Děkuji za pochopení, Andrea Tihelková

-- 

Cestovní a dopravní kancelář
mobil: 602 514 563
E-mail: autobusytihelka@seznam.cz
Web: www.cktihelka.cz
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