
OBJEDNÁVKA č. 0362/2018/EP/O
Odběratel

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

IC: 70890692 DIC:

Moravskoslezský kraj

28. říina 2771/117

70218 Ostrava

Karas Tomáš Ing.

595 622 652
EP-2

CZ70890692

Dodavatel

Vyřizuje:

Telefon:
E-mail:

IC: 65247205 DIC

Ing. Luděk Kohout

Na Střibrníku 233

28404 Kutná Hora

Ing. LuděkKohout

327 511 280
kohout@vos-kh.cz

Objednáváme u Vás:

17 sad výukových modelů - simulátorů procesů v rámci projektu Výuka pro Průmysl 4.0, reg. č.:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005378.

Každá sada obsahuje:
Označení

BM-KR24
BM-HD24
BM-TK24
BM-AP24
BM-NA24
BM-RS24
RM-01
PK-01

Název jednotky
Model křižovatky 24V
Model hydraulické posuvové jednotky 24V
Model mísící jednotky 24V
Model automatické pračky 24V
Model nápojového automatu 24V
Model pro řízení spotřeby 24V
Rozbočovací modul Cannon pro EDUtec
Propojovací kabel (20 vodičů)

Součástí dodávky je doprava.
Místo plnění:
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková
organizace, 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek -Místek

Fakturace proběhne jednorázově po úspěšném převzetí plnění. Na přesné podobě převzetí plnění se dohodne objednatel se
zhotovitelem v průběhu plnění.

Na faktuře prosím uveďte:
Fakturujeme Vám dle objednávky č. 0362/2018/EP/O, název a registrační číslo projektu: Výuka pro Průmysl 4.0,
reg.č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005378)
Dále uveďte: Označení útvaru objednatele, který případ likviduje: odbor evropských projektů.

Zálohy nejsou

Datum požadovaného splnění:

Přílohy:

do osmi týdnů od akceptace objednávky

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmň, ve
znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebojím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva
považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 199 920,00 Kč

'"."-""g^" C7QWV KRA.I

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 2105987779/2700

Datum: 'rajský úřad





Bernatský Pavel 

Od: Slívová Šárka 
Odesláno: 16. března 2018 11:59 
Komu: Objednávky 
Předmět: FW: Objednávka č. 0362/2018/EP/O 

Šárka Slívová 
ekonomický a právní asistent 
odbor evropských projektu 

*9 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
telefon: 595 622 227 
e-mail: sarka.slivova@msk.cz 
_J____X_K_Z 

m 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a certifikovaný systém environmerttálníhb řízení a auditu EMAS. 
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí! 

Regional Atrthority of the Moravian-Silesian Region has successfuliy imptemented the EMAS systém. 
Do you reaHy need to print this e-mail? Consider the environment. 

From: Luděk Kohout [mailto:kohout@vos-kh.cz] 
Sent: Friday, March 16, 2018 11:50 AM 
To: Slívová Šárka <sarka.slivova@msk.cz> 
Subject: Re: Objednávka č. 0362/2018/EP/O 

Dobrý den, 
potvrzuji přijetí objednávky. 
Luděk Kohout 

Dne 16.3.2018 v 11:44 Slívová Šárka napsal(a): 

Dobrý den, 
v příloze zasílám objednávku č. 0362/2018/ER/O na sady výukových modelů. 

Prosím o potvrzení přijetí objednávky. 

Děkuji a přeji pěkný den. 
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Šárka Slívová 
ekonomický a právní asistent 
odbor evropských projektů 

#9 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
telefon: 595 622 227 
e-mail: sarka.slivova@msk.cz 
www.msk.cz 
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a certifikovaný systém environmentálního řízení a auditu EMAS. 
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí! 

Regional Authority of the Moravian-Silesian Region has successfuliy implemented the EMAS systém. 
Do you really need to print this e-mail? Consider the environment. 

From: Slívová Šárka 
Sent: Fridáy, March 16, 201812:37 PM 
To; Slívová Šárka <sarka.sliypva@msk.cz> 
Subject: Message from KM_C308 
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