N CeskalLi pa Eledn A s
dnavka €.: 147-ZT18
NEMOCN'CE fedna N?S.: 12143

Datum: 09.11.2018

Dodavatel Kontakt
Nazev: |MAQUET Czech Republic s.r.o. Jméno:
ICO0:  |3053601 Tel:
DIC:  |CZ03053601 Email:
Ulice: |Na StrZzi 65/1702
Meésto: |Praha 4
PsC:  |14000
Fakturaéni/dodaci adresa | Kontakt
N&zev: [Nemocnice s poliklinikou Cesk Lipa a.s. Jméno:
ICO:  |27283518 Tel:
DIC:  |CZ27283518 Mobil:
Ulice: |Purkyriova 1849 Email:
Mésto: |Ceska Lipa
PsC:  |470 77
Polozka lPFedmét objednavky / Popis prace |Mnoistvl: Cena bez DPH Celkem

1 Lucea Led 100 - stropni svétlo vé. instalace 1 118 000,00 K¢ 118 000,00 K&

jednoramenny zavés, jedna svételna hlavice
cena bez DPH célkem:‘ ) 118 000,00 K¢

"Prosim napiste Cislo objedndvky uvedené v hlaviéce do vasi faktury. Zaslete zpét ve dvou vyhotovenich."
Zadatel: Schvaluijici:

Nemocnice s poliklinikou Ceska Lipa, a.s., Purkyiova 1849, 470 77 Ceska Lipa, tel.: 487 954 111, fax: 487 521 468, www.nemcl.cz
IC: 27283518, DIC: CZ 27283518, OR u Krajského soudu v Usti n./L., oddil B, viozka 1648, GE Money Bank, a. s., €. 4. 183452738/0600




Stranka ¢.1z2

Renata MEDKOVA

Od: Ing. Vladimira PINDROCHOVA
Odeslano: 27. unora 2018 13:57

Komu:  Renata MEDKOVA

Predmét: FW: Objednavka 147-ZT18

From: Lenka Hradcova [mailto:lenka.hradcova@getinge.com]

Sent: Tuesday, February 27, 2018 1:47 PM

To: Ing. Vladimira PINDROCHOVA <Vladimira.PINDROCHOVA@nemcl.cz>
Subject: RE: Objednavka 147-ZT18

Dobry den, pani Pindrochova,

Dékuji za Vasi objednavku, kterou jsme pfijali a obratem ji zpracujeme. O terminu doruceni a instalace Vas
budeme informovat.

Lenka Hradcova
Key Account Manager SW

Mobile +420 731 991 523
Lenka.hradcova@getinge.com

GETINGE 3¢

MAQUET Czech Republic s.r.o.
Na Strzi 65/1702

CZ-140 00 Praha 4

Czech Republic

Follow us

in Yy O

From: Ing. Vladimira PINDROCHOVA [mailto:Vladimira.PINDROCHOVA@nemcl.cz]
Sent: Tuesday, February 20, 2018 12:13 PM

To: Lenka Hradcova

Cc: Zdravotni Technika

Subject: [EXT] Objednavka 147-ZT18

Vazena pani Hradcova,

rada bych u Vas na zakladé nasi predchozi komunikace a Vasi cenové nabidky ze dne 9. 2. 2018 objednala
stropni svétlo Lucea Led 100 — viz pfiloZzena objednavka. Souc¢asné bych Vas chtéla poprosit o potvrzeni této
objednavky a predpokladany ¢as dodani (orientacné). Velmi Vam dékuji a preji Vam pékny den,

s pozdravem

27.2.2018




