
Vaculová Jana

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Broulik Stanislav <Stanislav.Broulik@fcc-group.cz> 
5. března 2018 11:57 
Vaculová Jana 
RE: trhání pařezů

Dobrý den,

Potvrzuji přijetí objednávky č. 20180102.

S Pozdravem 
Stanislav Broulik

FCC Česká republika, s.r.o.
Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8

emaikStanislav. Broulik@fcc-group.cz 

FCC Neratovice, s.r.o.
Neratovice

emaikStanislav. Broulik@fcc-group.cz 

Service for the Future

From: Vaculová Jana [mailto:Jana.Vaculova@neratovice.cz]
Sent: Monday, March 05, 2018 10:42 AM 
To: Broulik Stanislav 
Subject: RE: trhání pařezů

Dobrý den pane Broulíku,
V příloze zasílám objednávku a poprosim Vás o její akceptaci. Stačí jednou větou do samostatného mailu. 
Objednávku nad 50 tisíc bez DPH (i akceptaci) musím dle zákona zveřejnit v registru smluv.
Do datové schránky jsem Vám oficiální objednávku zaslala.
Děkuji a přeji hezký den,
Jana Vaculová

From: Broulik Stanislav [mailto:Stanislav.Broulik@fcc-group.czl
Sent: Tuesday, February 27, 2018 1:57 PM
To: Vaculová Jana <Jana.Vaculova@neratovice.cz>
Cc: Vejvoda Marcel <Marcel.Veivoda@fcc-group.cz>
Subject: trhání pařezů

Dobrý den,

Prosím o vystavení objednávky na níže uvedenou částku za trhání pařezů a jejich odvoz vč. odstranění po 
polomech:

38 (počet pařezů) *1.500(kompletní cena za lpařez) = 57.000 Kč bez DPH 21%
l
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