
OBJEDNÁVKA č. 1494/2017/KH/O
Odběratel

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

IČ: 7Ó890692 DIČ:

Moravskoslezský kraj

28. říina 2771/117

70218 Ostrava

Sojanská Petra Ing.

595 622 509

RRC-4

CZ70890692

Dodavatel

IC: 06323375 DIC:

Olympic Festival s.r.o.

Benešovská 1925/6

10100 Praha

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme uVás:

branding sportoviště pro běžecké lyžování v rámci olympijského festivalu na Ostravar Aréně ve dnech 9. 2. - 25. 2. 2018.
Cena celkem 150.000 Kč/ 181.500 Kč vč. DPH
Záloha bude uhrazena ve výši 100%na základě zaslané dodavatelské faktury.

Datum požadovaného splnění:

Přílohy:

25.02.2018

UPOZORNĚNI: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na
faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený umístně příslušného správce
daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále ajiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti spotenciálně pozdní úhradou
DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v §2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva
považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 181 500,00 Kč

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum: MORAVSKOSLEZSKY KflAJ
Krajský úřad





Bernatský Pavel

Od: Solanská Petra
Odesláno: 26. února 2018 7:04
Komu: Objednávky
Předmět: FW: Objednávky kraj Olympijský festival_akceptace
Přílohy: Obj._MSK_bezeckad~raha1.pdf; Obj._MSK_bezeckadraha2.pdf

Dobrý den, přeposílám akceptace objednávek č. 1494/2017/KH/O
1492/2017/KH/O

From: Naďa Černá [mailto:cerna@olympic.cz]
Sent: Saturday, February 24,2018 7:37 PM
To: Solanská Petra <petra.solanska@msk.cz>
Cc: 'Renáta Mečová' <mecova@olympic.cz>
Subject: Objednávky kraj_Olympijský festival_akceptace

Dobrý večer Petro,»

potvrzuji přijetí těchto objednávek na Olympijský festival:

1494/2017/KH/O
1492/2017/KH/O

Chci se zeptat, jestli po skončení akce můžeme vystavit fakturu?

Chtěla bych Vám moc poděkovat za dosavadní spolupráci při organizaci akci na straně kraje. Byla radost s Vámi
komunikovat abudu se těšit na naše společné budoucí projekty.

Pěkný závěrečný den festivalu.

Naďa Černá
Projektová manažerka /Project manager

Český olympijský výbor /Czech Olympic Committee
Benešovská 6,101 00 Praha 10

Email: cema@olvmoic.cz
Web: www.olvmpic.cz
FB: www.faceb00K.com/0lvmpij5kytym
Twitter: @olympijskytym

Olympijský festival I itâ
PyeongChong2018 fQp̂

From: Renáta Mečová fmailto:mecova(5)olvmpic.czl
Sent: Tuesday, January 02,2018 11:28 AM
To: Naďa Černá <cernaOoIvmpic.cz>
Subject: Objednávky z Kraje
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